
OKUL TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,99 10,43 21,39 2,19 1,84 1,73 1,45 1,59 1,05 2,21 1,23 1,90 3,99 0,60 3,85 14,47 6,39 12,88 2,57 1,93 2,09 2,28 1,87 1,81 1,88 1,11 1,61 55,03 26,99 48,31 258,010

Okul Ortalaması 17,15 18,06 12,63 2,06 2,39 1,46 1,09 3,13 0,31 2,23 2,23 1,68 4,27 0,66 4,10 6,14 14,70 2,46 1,39 3,00 0,64 1,37 3,09 0,60 1,00 2,31 0,42 36,70 49,57 24,30 177,340

KATILIMLAR

1 64 MÜBERRA GÜLER 11A 25 6 23,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 10 9 7,75 4 2 3,50 2 3 1,25 3 1 2,75 56 23 50,25 262,368 880

2 378 BEYZANUR ÇEKİÇ 11C 25 13 21,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 6 5 4,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 51 24 45,00 245,043 1034

3 0 FATMA YÜCE 11C 25 15 21,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 26 7,50 3 4 2,00 4 3 3,25 0 6 -1,50 59 61 43,75 242,525 1053

4 59 RÜMEYSA ERDAL 11B 22 15 18,25 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 5 3,75 4 2 3,50 2 2 1,50 3 2 2,50 49 30 41,50 232,303 1167

5 610 MELİSA KOÇAK 11C 28 12 25,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 8 32 0,00 3 4 2,00 3 3 2,25 0 6 -1,50 57 62 41,50 231,195 1179

6 384 AYŞENUR KARADENİZ 11C 24 11 21,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 6 11 3,25 0 6 -1,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 48 41 37,75 222,075 1272

7 31 AYBÜKE GÜLER 11B 25 7 23,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 42 18 37,50 220,683 1285

8 54 RÜVEYDA ERDAL 11B 26 11 23,25 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 42 19 37,25 219,320 1299

9 0 ÖZGE  KÖKSAL 11A 20 20 15,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 25 4,75 3 4 2,00 3 4 2,00 1 3 0,25 52 62 36,50 217,885 1314

10 612 RABİA KARACA 11C 24 16 20,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 16 22 10,50 47 51 34,25 214,823 1342

11 56 SÜMEYYE DALKILIÇ 11D 23 17 18,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 7 8 5,00 0 1 -0,25 43 33 34,75 213,480 1352

12 308 FEYZANUR KAYIŞ 11B 21 10 18,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 0 4,00 7 7 5,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 40 24 34,00 210,875 1380

13 65 BEYZANUR GEZGİNCİ 11B 21 17 16,75 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 6 9 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 0 2,00 43 41 32,75 205,060 1436

14 104 SÜMEYYE ARSLAN 11B 22 16 18,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 4 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 41 35 32,25 203,603 1448

15 92 ZEHRA TEKİN 11B 16 24 10,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 9 11 6,25 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 42 49 29,75 197,868 1500

16 382 ÜMMÜGÜLSÜMTÜRKARSLAN 11C 20 20 15,00 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 12 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 41 42 30,50 197,715 1504

17 58 BEHİCE NUR AYDOS 11B 21 19 16,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 5 7 3,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 2 0,50 41 44 30,00 196,818 1509

18 16 EDANUR ÇAĞAAR 11B 16 11 13,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 10 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 37 30 29,50 193,893 1535

19 436 ESMA NUR ÖZCAN 11C 19 17 14,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 10 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 39 41 28,75 190,570 1558

20 490 SELİNAY TUNCER 11C 22 18 17,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 17 -1,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 43 57 28,75 190,013 1566

21 322 RABİA DURAK 11C 20 10 17,50 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 1 1,75 31 13 27,75 189,183 1571

22 28 DAMLA NUR ÖZKAYA 11B 17 19 12,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 12 28 5,00 2 2 1,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 43 64 27,00 188,228 1581

23 381 ZEYNEP CEYLAN 11C 16 23 10,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 12 28 5,00 2 5 0,75 2 4 1,00 4 2 3,50 45 72 27,00 187,488 1585

24 306 HİLAL AYAR 11C 17 10 14,50 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 31 17 26,75 185,633 1599

25 96 NESRİN AYAŞ 11B 15 14 11,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 10 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 0 2,00 35 34 26,50 185,050 1602

26 15 BÜRDE ALTIPARMAK 11B 17 11 14,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 6 0,50 2 0 2,00 33 25 26,75 184,875 1605

27 287 GAYE SÖZEN 11C 13 15 9,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 10 5 8,75 1 0 1,00 31 26 24,50 182,803 1621

28 313 DİLEK GÜÇLÜ 11C 20 20 15,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 35 38 25,50 182,435 1623

29 11 NURGÜL KARAKUŞ 11B 15 14 11,50 4 1 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 7 3,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 34 36 25,00 181,355 1630
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OKUL TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,99 10,43 21,39 2,19 1,84 1,73 1,45 1,59 1,05 2,21 1,23 1,90 3,99 0,60 3,85 14,47 6,39 12,88 2,57 1,93 2,09 2,28 1,87 1,81 1,88 1,11 1,61 55,03 26,99 48,31 258,010

Okul Ortalaması 17,15 18,06 12,63 2,06 2,39 1,46 1,09 3,13 0,31 2,23 2,23 1,68 4,27 0,66 4,10 6,14 14,70 2,46 1,39 3,00 0,64 1,37 3,09 0,60 1,00 2,31 0,42 36,70 49,57 24,30 177,340

KATILIMLAR

30 103 MEDİNE ÇALIŞKAN 11A 20 19 15,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 19 0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 40 57 25,75 181,265 1632

31 88 GÜLTAZE DEMİRCİ 11B 16 16 12,00 2 1 1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 5 0 5,00 5 6 3,50 31 25 24,75 180,808 1638

32 295 DÖNDÜ DEMİRYÜREK 11B 14 26 7,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 13 27 6,25 2 5 0,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 43 77 23,75 178,313 1662

33 10 MERVE MENDİLLİOĞLU 11B 20 4 19,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 3 1,25 26 9 23,75 175,988 1681

34 74 TUĞÇE KERMAN 11B 16 16 12,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 4 11 1,25 1 0 1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 32 35 23,25 173,753 1702

35 735 SENA NUR KARAHASAN 11C 18 21 12,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 6 11 3,25 33 43 22,25 172,605 1707

36 530 RABİA YILDIZ 11A 17 23 11,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 12 28 5,00 0 7 -1,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 41 79 21,25 171,150 1721

37 50 DEMET TÜRKER 11A 17 14 13,50 8 17 3,75 1 1 0,75 4 2 3,50 1 2 0,50 31 36 22,00 170,715 1724

38 366 BEYZA DOĞAN 11D 16 24 10,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 6 9 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 33 46 21,50 170,545 1725

39 375 SEDA NUR MEMİ Ş 11C 19 21 13,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 6 1,50 0 7 -1,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 35 54 21,50 169,168 1738

40 91 DUYGU UZUN 11B 14 14 10,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 6 9 3,75 29 33 20,75 168,183 1744

41 364 NURİYE GÜ *ÜZ 11B 19 13 15,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 5 11 2,25 28 29 20,75 167,080 1755

42 400 AYŞEGÜL BARANLIOĞLU 11C 15 4 14,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 9 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 26 20 21,00 166,990 1756

43 359 MERVE ÇOBAN 11B 16 12 13,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 2 6 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 27 26 20,50 165,365 1773

44 57 CANSU OĞUZ 11B 14 16 10,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 4 3,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 28 33 19,75 164,928 1780

45 20 HANİFE SİLAY 11B 14 16 10,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 1 4 0,00 29 37 19,75 164,368 1783

46 310 SEMANUR BAŞÇİ 11B 17 23 11,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 5 13 1,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 35 63 19,25 161,860 1798

47 69 HİL*  ALTUNAY 11D 15 25 8,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 27 33 18,75 159,750 1807

48 105 İLAYDA NUR SIKÇELİK 11C 16 18 11,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 29 18,75 159,613 1809

49 346 BÜŞRA NUR IŞIK 11D 16 22 10,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 26 31 18,25 158,058 1818

50 19 DUYGUKAYA 11D 16 24 10,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 26 34 17,50 155,745 1827

51 431 NADİYE  POLAT 11A 13 27 6,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 10 30 2,50 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 38 82 17,50 155,163 1830

52 0 TUĞÇNUR KARADERE 11A 16 24 10,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 6 32 -2,00 3 4 2,00 2 5 0,75 2 4 1,00 37 81 16,75 151,098 1844

53 0 ** 11 12 23 6,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 24 33 15,75 150,665 1849

54 560 BETÜL KURNAZ 11C 11 23 5,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 11 28 4,00 30 63 14,25 147,720 1861

55 511 ZEYNEP SEVDE OSMAN 11A 14 15 10,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 10 30 2,50 0 7 -1,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 33 76 14,00 146,878 1866

56 340 RÜMEYSA AKCA 11B 13 27 6,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 6 2,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 26 48 14,00 145,958 1876

57 339 NESLİHAN FINDIK 11B 11 29 3,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 12 28 5,00 2 5 0,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 33 87 11,25 138,375 1905

58 1075 BÜŞRA MUTLU 11B 13 27 6,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 10 30 2,50 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 33 87 11,25 137,550 1909
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OKUL TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,99 10,43 21,39 2,19 1,84 1,73 1,45 1,59 1,05 2,21 1,23 1,90 3,99 0,60 3,85 14,47 6,39 12,88 2,57 1,93 2,09 2,28 1,87 1,81 1,88 1,11 1,61 55,03 26,99 48,31 258,010

Okul Ortalaması 17,15 18,06 12,63 2,06 2,39 1,46 1,09 3,13 0,31 2,23 2,23 1,68 4,27 0,66 4,10 6,14 14,70 2,46 1,39 3,00 0,64 1,37 3,09 0,60 1,00 2,31 0,42 36,70 49,57 24,30 177,340

KATILIMLAR

59 311 BURCU KOÇYİĞİT 11B 14 26 7,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 35 -3,75 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 34 86 12,50 137,300 1912

60 100 PERİ NAZ  SÖNMEZ 11D 11 29 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 0 12 -3,00 21 51 8,25 124,615 1967

61 492 BETÜL BIYIK 11C 11 29 3,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 2 4 1,00 19 47 7,25 123,645 1972

62 5 GAMZE KUKTOĞLU 11A 6 4 5,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 6 34 -2,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 2 0,50 23 61 7,75 122,878 1977

63 673 SHAHD BAKRİ 11D 11 29 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 8 32 0,00 3 4 2,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 29 91 6,25 119,525 1996

64 71 SEDA GÖKTAŞ 11B 10 26 3,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 1 1,75 10 30 2,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 25 80 5,00 117,695 2002

65 0 HAMİDEKALİ 11 29 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 37 -6,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 24 96 0,00 96,663 2032

66 520 ELMAS  VAROL 11A 21 12 18,00 6 26 -0,50 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 30 55 16,25

67 935 EMİNE*TUN  TURGUT 11A 11 29 3,75 8 31 0,25 0 7 -1,75 2 5 0,75 0 6 -1,50 21 78 1,50
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 SINIFI TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,99 10,43 21,39 2,19 1,84 1,73 1,45 1,59 1,05 2,21 1,23 1,90 3,99 0,60 3,85 14,47 6,39 12,88 2,57 1,93 2,09 2,28 1,87 1,81 1,88 1,11 1,61 55,03 26,99 48,31 258,010

Okul Ortalaması 17,15 18,06 12,63 2,06 2,39 1,46 1,09 3,13 0,31 2,23 2,23 1,68 4,27 0,66 4,10 6,14 14,70 2,46 1,39 3,00 0,64 1,37 3,09 0,60 1,00 2,31 0,42 36,70 49,57 24,30 177,340

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 HAMİDEKALİ 11 29 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 37 -6,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 24 96 0,00 96,663 2032
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11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,99 10,43 21,39 2,19 1,84 1,73 1,45 1,59 1,05 2,21 1,23 1,90 3,99 0,60 3,85 14,47 6,39 12,88 2,57 1,93 2,09 2,28 1,87 1,81 1,88 1,11 1,61 55,03 26,99 48,31 258,010

Okul Ortalaması 17,15 18,06 12,63 2,06 2,39 1,46 1,09 3,13 0,31 2,23 2,23 1,68 4,27 0,66 4,10 6,14 14,70 2,46 1,39 3,00 0,64 1,37 3,09 0,60 1,00 2,31 0,42 36,70 49,57 24,30 177,340

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 ** 11 12 23 6,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 24 33 15,75 150,665 1849
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,99 10,43 21,39 2,19 1,84 1,73 1,45 1,59 1,05 2,21 1,23 1,90 3,99 0,60 3,85 14,47 6,39 12,88 2,57 1,93 2,09 2,28 1,87 1,81 1,88 1,11 1,61 55,03 26,99 48,31 258,010

Okul Ortalaması 17,15 18,06 12,63 2,06 2,39 1,46 1,09 3,13 0,31 2,23 2,23 1,68 4,27 0,66 4,10 6,14 14,70 2,46 1,39 3,00 0,64 1,37 3,09 0,60 1,00 2,31 0,42 36,70 49,57 24,30 177,340

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 64 MÜBERRA GÜLER 11A 25 6 23,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 10 9 7,75 4 2 3,50 2 3 1,25 3 1 2,75 56 23 50,25 262,368 880

2 0 ÖZGE  KÖKSAL 11A 20 20 15,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 25 4,75 3 4 2,00 3 4 2,00 1 3 0,25 52 62 36,50 217,885 1314

3 103 MEDİNE ÇALIŞKAN 11A 20 19 15,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 19 0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 40 57 25,75 181,265 1632

4 530 RABİA YILDIZ 11A 17 23 11,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 12 28 5,00 0 7 -1,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 41 79 21,25 171,150 1721

5 50 DEMET TÜRKER 11A 17 14 13,50 8 17 3,75 1 1 0,75 4 2 3,50 1 2 0,50 31 36 22,00 170,715 1724

6 431 NADİYE  POLAT 11A 13 27 6,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 10 30 2,50 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 38 82 17,50 155,163 1830

7 0 TUĞÇNUR KARADERE 11A 16 24 10,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 6 32 -2,00 3 4 2,00 2 5 0,75 2 4 1,00 37 81 16,75 151,098 1844

8 511 ZEYNEP SEVDE OSMAN 11A 14 15 10,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 10 30 2,50 0 7 -1,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 33 76 14,00 146,878 1866

9 5 GAMZE KUKTOĞLU 11A 6 4 5,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 6 34 -2,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 2 0,50 23 61 7,75 122,878 1977

10 520 ELMAS  VAROL 11A 21 12 18,00 6 26 -0,50 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 30 55 16,25

11 935 EMİNE*TUN  TURGUT 11A 11 29 3,75 8 31 0,25 0 7 -1,75 2 5 0,75 0 6 -1,50 21 78 1,50
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,99 10,43 21,39 2,19 1,84 1,73 1,45 1,59 1,05 2,21 1,23 1,90 3,99 0,60 3,85 14,47 6,39 12,88 2,57 1,93 2,09 2,28 1,87 1,81 1,88 1,11 1,61 55,03 26,99 48,31 258,010

Okul Ortalaması 17,15 18,06 12,63 2,06 2,39 1,46 1,09 3,13 0,31 2,23 2,23 1,68 4,27 0,66 4,10 6,14 14,70 2,46 1,39 3,00 0,64 1,37 3,09 0,60 1,00 2,31 0,42 36,70 49,57 24,30 177,340

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 59 RÜMEYSA ERDAL 11B 22 15 18,25 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 5 3,75 4 2 3,50 2 2 1,50 3 2 2,50 49 30 41,50 232,303 1167

2 31 AYBÜKE GÜLER 11B 25 7 23,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 42 18 37,50 220,683 1285

3 54 RÜVEYDA ERDAL 11B 26 11 23,25 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 42 19 37,25 219,320 1299

4 308 FEYZANUR KAYIŞ 11B 21 10 18,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 0 4,00 7 7 5,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 40 24 34,00 210,875 1380

5 65 BEYZANUR GEZGİNCİ 11B 21 17 16,75 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 6 9 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 0 2,00 43 41 32,75 205,060 1436

6 104 SÜMEYYE ARSLAN 11B 22 16 18,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 4 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 41 35 32,25 203,603 1448

7 92 ZEHRA TEKİN 11B 16 24 10,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 9 11 6,25 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 42 49 29,75 197,868 1500

8 58 BEHİCE NUR AYDOS 11B 21 19 16,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 5 7 3,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 2 0,50 41 44 30,00 196,818 1509

9 16 EDANUR ÇAĞAAR 11B 16 11 13,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 10 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 37 30 29,50 193,893 1535

10 28 DAMLA NUR ÖZKAYA 11B 17 19 12,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 12 28 5,00 2 2 1,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 43 64 27,00 188,228 1581

11 96 NESRİN AYAŞ 11B 15 14 11,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 10 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 0 2,00 35 34 26,50 185,050 1602

12 15 BÜRDE ALTIPARMAK 11B 17 11 14,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 6 0,50 2 0 2,00 33 25 26,75 184,875 1605

13 11 NURGÜL KARAKUŞ 11B 15 14 11,50 4 1 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 7 3,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 34 36 25,00 181,355 1630

14 88 GÜLTAZE DEMİRCİ 11B 16 16 12,00 2 1 1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 5 0 5,00 5 6 3,50 31 25 24,75 180,808 1638

15 295 DÖNDÜ DEMİRYÜREK 11B 14 26 7,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 13 27 6,25 2 5 0,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 43 77 23,75 178,313 1662

16 10 MERVE MENDİLLİOĞLU 11B 20 4 19,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 3 1,25 26 9 23,75 175,988 1681

17 74 TUĞÇE KERMAN 11B 16 16 12,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 4 11 1,25 1 0 1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 32 35 23,25 173,753 1702

18 91 DUYGU UZUN 11B 14 14 10,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 6 9 3,75 29 33 20,75 168,183 1744

19 364 NURİYE GÜ *ÜZ 11B 19 13 15,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 5 11 2,25 28 29 20,75 167,080 1755

20 359 MERVE ÇOBAN 11B 16 12 13,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 2 6 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 27 26 20,50 165,365 1773

21 57 CANSU OĞUZ 11B 14 16 10,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 4 3,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 28 33 19,75 164,928 1780

22 20 HANİFE SİLAY 11B 14 16 10,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 1 4 0,00 29 37 19,75 164,368 1783

23 310 SEMANUR BAŞÇİ 11B 17 23 11,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 5 13 1,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 35 63 19,25 161,860 1798

24 340 RÜMEYSA AKCA 11B 13 27 6,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 6 2,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 26 48 14,00 145,958 1876

25 339 NESLİHAN FINDIK 11B 11 29 3,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 12 28 5,00 2 5 0,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 33 87 11,25 138,375 1905

26 1075 BÜŞRA MUTLU 11B 13 27 6,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 10 30 2,50 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 33 87 11,25 137,550 1909

27 311 BURCU KOÇYİĞİT 11B 14 26 7,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 35 -3,75 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 34 86 12,50 137,300 1912

28 71 SEDA GÖKTAŞ 11B 10 26 3,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 1 1,75 10 30 2,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 25 80 5,00 117,695 2002



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,99 10,43 21,39 2,19 1,84 1,73 1,45 1,59 1,05 2,21 1,23 1,90 3,99 0,60 3,85 14,47 6,39 12,88 2,57 1,93 2,09 2,28 1,87 1,81 1,88 1,11 1,61 55,03 26,99 48,31 258,010

Okul Ortalaması 17,15 18,06 12,63 2,06 2,39 1,46 1,09 3,13 0,31 2,23 2,23 1,68 4,27 0,66 4,10 6,14 14,70 2,46 1,39 3,00 0,64 1,37 3,09 0,60 1,00 2,31 0,42 36,70 49,57 24,30 177,340

SINIF: 11B

KATILIMLAR
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,99 10,43 21,39 2,19 1,84 1,73 1,45 1,59 1,05 2,21 1,23 1,90 3,99 0,60 3,85 14,47 6,39 12,88 2,57 1,93 2,09 2,28 1,87 1,81 1,88 1,11 1,61 55,03 26,99 48,31 258,010

Okul Ortalaması 17,15 18,06 12,63 2,06 2,39 1,46 1,09 3,13 0,31 2,23 2,23 1,68 4,27 0,66 4,10 6,14 14,70 2,46 1,39 3,00 0,64 1,37 3,09 0,60 1,00 2,31 0,42 36,70 49,57 24,30 177,340

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 378 BEYZANUR ÇEKİÇ 11C 25 13 21,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 6 5 4,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 51 24 45,00 245,043 1034

2 0 FATMA YÜCE 11C 25 15 21,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 26 7,50 3 4 2,00 4 3 3,25 0 6 -1,50 59 61 43,75 242,525 1053

3 610 MELİSA KOÇAK 11C 28 12 25,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 8 32 0,00 3 4 2,00 3 3 2,25 0 6 -1,50 57 62 41,50 231,195 1179

4 384 AYŞENUR KARADENİZ 11C 24 11 21,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 6 11 3,25 0 6 -1,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 48 41 37,75 222,075 1272

5 612 RABİA KARACA 11C 24 16 20,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 16 22 10,50 47 51 34,25 214,823 1342

6 382 ÜMMÜGÜLSÜMTÜRKARSLAN 11C 20 20 15,00 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 12 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 41 42 30,50 197,715 1504

7 436 ESMA NUR ÖZCAN 11C 19 17 14,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 10 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 39 41 28,75 190,570 1558

8 490 SELİNAY TUNCER 11C 22 18 17,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 17 -1,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 43 57 28,75 190,013 1566

9 322 RABİA DURAK 11C 20 10 17,50 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 1 1,75 31 13 27,75 189,183 1571

10 381 ZEYNEP CEYLAN 11C 16 23 10,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 12 28 5,00 2 5 0,75 2 4 1,00 4 2 3,50 45 72 27,00 187,488 1585

11 306 HİLAL AYAR 11C 17 10 14,50 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 31 17 26,75 185,633 1599

12 287 GAYE SÖZEN 11C 13 15 9,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 10 5 8,75 1 0 1,00 31 26 24,50 182,803 1621

13 313 DİLEK GÜÇLÜ 11C 20 20 15,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 35 38 25,50 182,435 1623

14 735 SENA NUR KARAHASAN 11C 18 21 12,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 6 11 3,25 33 43 22,25 172,605 1707

15 375 SEDA NUR MEMİ Ş 11C 19 21 13,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 6 1,50 0 7 -1,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 35 54 21,50 169,168 1738

16 400 AYŞEGÜL BARANLIOĞLU 11C 15 4 14,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 9 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 26 20 21,00 166,990 1756

17 105 İLAYDA NUR SIKÇELİK 11C 16 18 11,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 29 18,75 159,613 1809

18 560 BETÜL KURNAZ 11C 11 23 5,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 11 28 4,00 30 63 14,25 147,720 1861

19 492 BETÜL BIYIK 11C 11 29 3,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 2 4 1,00 19 47 7,25 123,645 1972
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,99 10,43 21,39 2,19 1,84 1,73 1,45 1,59 1,05 2,21 1,23 1,90 3,99 0,60 3,85 14,47 6,39 12,88 2,57 1,93 2,09 2,28 1,87 1,81 1,88 1,11 1,61 55,03 26,99 48,31 258,010

Okul Ortalaması 17,15 18,06 12,63 2,06 2,39 1,46 1,09 3,13 0,31 2,23 2,23 1,68 4,27 0,66 4,10 6,14 14,70 2,46 1,39 3,00 0,64 1,37 3,09 0,60 1,00 2,31 0,42 36,70 49,57 24,30 177,340

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 56 SÜMEYYE DALKILIÇ 11D 23 17 18,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 7 8 5,00 0 1 -0,25 43 33 34,75 213,480 1352

2 366 BEYZA DOĞAN 11D 16 24 10,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 6 9 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 33 46 21,50 170,545 1725

3 69 HİL*  ALTUNAY 11D 15 25 8,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 27 33 18,75 159,750 1807

4 346 BÜŞRA NUR IŞIK 11D 16 22 10,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 26 31 18,25 158,058 1818

5 19 DUYGUKAYA 11D 16 24 10,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 26 34 17,50 155,745 1827

6 100 PERİ NAZ  SÖNMEZ 11D 11 29 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 0 12 -3,00 21 51 8,25 124,615 1967

7 673 SHAHD BAKRİ 11D 11 29 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 8 32 0,00 3 4 2,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 29 91 6,25 119,525 1996
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİTYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,0 10,4 21,39 9,9 5,3 8,53 14,5 6,4 12,88 6,7 4,9 5,50 55,0 27,0 48,30 258,010

Okul Ortalaması 17,2 18,1 12,63 9,7 8,4 7,55 6,1 14,7 2,46 3,8 8,4 1,66 36,7 49,6 24,30 177,340

KATILIMLAR

1 64 MÜBERRA GÜLER 11A 25 6 23,50 12 2 11,50 10 9 7,75 9 6 7,50 56 23 50,25 262,368 1 1 1 96 880

2 378 BEYZANUR ÇEKİÇ 11C 25 13 21,75 16 4 15,00 6 5 4,75 4 2 3,50 51 24 45,00 245,043 1 2 2 120 1034

3 0 FATMA YÜCE 11C 25 15 21,25 13 7 11,25 14 26 7,50 7 13 3,75 59 61 43,75 242,525 2 3 3 122 1053

4 59 RÜMEYSA ERDAL 11B 22 15 18,25 13 4 12,00 5 5 3,75 9 6 7,50 49 30 41,50 232,303 1 4 4 130 1167

5 610 MELİSA KOÇAK 11C 28 12 25,00 15 5 13,75 8 32 0,00 6 13 2,75 57 62 41,50 231,195 3 5 5 133 1179

6 384 AYŞENUR KARADENİZ 11C 24 11 21,25 15 5 13,75 6 11 3,25 3 14 -0,50 48 41 37,75 222,075 4 6 6 137 1272

7 31 AYBÜKE GÜLER 11B 25 7 23,25 13 7 11,25 3 1 2,75 1 3 0,25 42 18 37,50 220,683 2 7 7 138 1285

8 54 RÜVEYDA ERDAL 11B 26 11 23,25 13 4 12,00 2 1 1,75 1 3 0,25 42 19 37,25 219,320 3 8 8 139 1299

9 0 ÖZGE  KÖKSAL 11A 20 20 15,00 14 6 12,50 11 25 4,75 7 11 4,25 52 62 36,50 217,885 2 9 9 140 1314

10 612 RABİA KARACA 11C 24 16 20,00 7 13 3,75 16 22 10,50 47 51 34,25 214,823 5 10 10 142 1342

11 56 SÜMEYYE DALKILIÇ 11D 23 17 18,75 13 7 11,25 7 8 5,00 0 1 -0,25 43 33 34,75 213,480 1 11 11 143 1352

12 308 FEYZANUR KAYIŞ 11B 21 10 18,50 10 3 9,25 7 7 5,25 2 4 1,00 40 24 34,00 210,875 4 12 12 149 1380

13 65 BEYZANUR GEZGİNCİ 11B 21 17 16,75 10 10 7,50 6 9 3,75 6 5 4,75 43 41 32,75 205,060 5 13 13 151 1436

14 104 SÜMEYYE ARSLAN 11B 22 16 18,00 11 9 8,75 4 4 3,00 4 6 2,50 41 35 32,25 203,603 6 14 14 152 1448

15 92 ZEHRA TEKİN 11B 16 24 10,00 13 7 11,25 9 11 6,25 4 7 2,25 42 49 29,75 197,868 7 15 15 157 1500

16 382 ÜMMÜGÜLSÜMTÜRKARSLAN11C 20 20 15,00 13 6 11,50 5 12 2,00 3 4 2,00 41 42 30,50 197,715 6 16 16 158 1504

17 58 BEHİCE NUR AYDOS 11B 21 19 16,25 11 9 8,75 5 7 3,25 4 9 1,75 41 44 30,00 196,818 8 17 17 159 1509

18 16 EDANUR ÇAĞAAR 11B 16 11 13,25 13 7 11,25 4 10 1,50 4 2 3,50 37 30 29,50 193,893 9 18 18 161 1535

19 436 ESMA NUR ÖZCAN 11C 19 17 14,75 11 8 9,00 3 10 0,50 6 6 4,50 39 41 28,75 190,570 7 19 19 165 1558

20 490 SELİNAY TUNCER 11C 22 18 17,50 12 8 10,00 3 17 -1,25 6 14 2,50 43 57 28,75 190,013 8 20 20 166 1566

21 322 RABİA DURAK 11C 20 10 17,50 9 2 8,50 2 1 1,75 31 13 27,75 189,183 9 21 21 167 1571

22 28 DAMLA NUR ÖZKAYA 11B 17 19 12,25 10 10 7,50 12 28 5,00 4 7 2,25 43 64 27,00 188,228 10 22 22 169 1581

23 381 ZEYNEP CEYLAN 11C 16 23 10,25 9 10 6,50 12 28 5,00 8 11 5,25 45 72 27,00 187,488 10 23 23 170 1585

24 306 HİLAL AYAR 11C 17 10 14,50 10 2 9,50 2 2 1,50 2 3 1,25 31 17 26,75 185,633 11 24 24 172 1599

25 96 NESRİN AYAŞ 11B 15 14 11,50 11 6 9,50 5 10 2,50 4 4 3,00 35 34 26,50 185,050 11 25 25 173 1602

26 15 BÜRDE ALTIPARMAK 11B 17 11 14,25 12 8 10,00 2 6 0,50 2 0 2,00 33 25 26,75 184,875 12 26 26 174 1605

27 287 GAYE SÖZEN 11C 13 15 9,25 7 6 5,50 10 5 8,75 1 0 1,00 31 26 24,50 182,803 12 27 27 178 1621

28 313 DİLEK GÜÇLÜ 11C 20 20 15,00 9 11 6,25 4 4 3,00 2 3 1,25 35 38 25,50 182,435 13 28 28 179 1623

29 11 NURGÜL KARAKUŞ 11B 15 14 11,50 11 5 9,75 5 7 3,25 3 10 0,50 34 36 25,00 181,355 13 29 29 181 1630

30 103 MEDİNE ÇALIŞKAN 11A 20 19 15,25 10 10 7,50 5 19 0,25 5 9 2,75 40 57 25,75 181,265 3 30 30 182 1632

31 88 GÜLTAZE DEMİRCİ 11B 16 16 12,00 10 3 9,25 5 6 3,50 31 25 24,75 180,808 14 31 31 183 1638

32 295 DÖNDÜ DEMİRYÜREK 11B 14 26 7,50 9 11 6,25 13 27 6,25 7 13 3,75 43 77 23,75 178,313 15 32 32 185 1662

33 10 MERVE MENDİLLİOĞLU 11B 20 4 19,00 4 2 3,50 2 3 1,25 26 9 23,75 175,988 16 33 33 186 1681

34 74 TUĞÇE KERMAN 11B 16 16 12,00 8 6 6,50 4 11 1,25 4 2 3,50 32 35 23,25 173,753 17 34 34 189 1702

35 735 SENA NUR KARAHASAN11C 18 21 12,75 9 11 6,25 6 11 3,25 33 43 22,25 172,605 14 35 35 190 1707

36 530 RABİA YILDIZ 11A 17 23 11,25 10 10 7,50 12 28 5,00 2 18 -2,50 41 79 21,25 171,150 4 36 36 191 1721

37 50 DEMET TÜRKER 11A 17 14 13,50 8 17 3,75 6 5 4,75 31 36 22,00 170,715 5 37 37 192 1724

38 366 BEYZA DOĞAN 11D 16 24 10,00 10 10 7,50 6 9 3,75 1 3 0,25 33 46 21,50 170,545 2 38 38 193 1725

39 375 SEDA NUR MEMİ Ş 11C 19 21 13,75 9 11 6,25 3 6 1,50 4 16 0,00 35 54 21,50 169,168 15 39 39 195 1738

40 91 DUYGU UZUN 11B 14 14 10,50 9 10 6,50 6 9 3,75 29 33 20,75 168,183 18 40 40 196 1744

41 364 NURİYE GÜ *ÜZ 11B 19 13 15,75 4 5 2,75 5 11 2,25 28 29 20,75 167,080 19 41 41 199 1755

42 400 AYŞEGÜL BARANLIOĞLU11C 15 4 14,00 7 5 5,75 3 9 0,75 1 2 0,50 26 20 21,00 166,990 16 42 42 200 1756

43 359 MERVE ÇOBAN 11B 16 12 13,00 8 5 6,75 2 6 0,50 1 3 0,25 27 26 20,50 165,365 20 43 43 201 1773

44 57 CANSU OĞUZ 11B 14 16 10,00 9 4 8,00 4 4 3,00 1 9 -1,25 28 33 19,75 164,928 21 44 44 202 1780

45 20 HANİFE SİLAY 11B 14 16 10,00 7 10 4,50 4 2 3,50 4 9 1,75 29 37 19,75 164,368 22 45 45 203 1783

46 310 SEMANUR BAŞÇİ 11B 17 23 11,25 8 12 5,00 5 13 1,75 5 15 1,25 35 63 19,25 161,860 23 46 46 205 1798

47 69 HİL*  ALTUNAY 11D 15 25 8,75 12 8 10,00 27 33 18,75 159,750 3 47 47 206 1807

48 105 İLAYDA NUR SIKÇELİK 11C 16 18 11,50 10 8 8,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 29 18,75 159,613 17 48 48 207 1809
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİTYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,0 10,4 21,39 9,9 5,3 8,53 14,5 6,4 12,88 6,7 4,9 5,50 55,0 27,0 48,30 258,010

Okul Ortalaması 17,2 18,1 12,63 9,7 8,4 7,55 6,1 14,7 2,46 3,8 8,4 1,66 36,7 49,6 24,30 177,340

KATILIMLAR

49 346 BÜŞRA NUR IŞIK 11D 16 22 10,50 10 9 7,75 26 31 18,25 158,058 4 49 49 208 1818

50 19 DUYGUKAYA 11D 16 24 10,00 10 9 7,75 0 1 -0,25 26 34 17,50 155,745 5 50 50 209 1827

51 431 NADİYE  POLAT 11A 13 27 6,25 5 15 1,25 10 30 2,50 10 10 7,50 38 82 17,50 155,163 6 51 51 210 1830

52 0 TUĞÇNUR KARADERE 11A 16 24 10,00 8 12 5,00 6 32 -2,00 7 13 3,75 37 81 16,75 151,098 7 52 52 211 1844

53 0 ** 11 12 23 6,25 11 9 8,75 1 1 0,75 24 33 15,75 150,665 1 53 53 212 1849

54 560 BETÜL KURNAZ 11C 11 23 5,25 8 12 5,00 11 28 4,00 30 63 14,25 147,720 18 54 54 214 1861

55 511 ZEYNEP SEVDE OSMAN 11A 14 15 10,25 8 12 5,00 10 30 2,50 1 19 -3,75 33 76 14,00 146,878 8 55 55 215 1866

56 340 RÜMEYSA AKCA 11B 13 27 6,25 8 12 5,00 4 6 2,50 1 3 0,25 26 48 14,00 145,958 24 56 56 217 1876

57 339 NESLİHAN FINDIK 11B 11 29 3,75 5 15 1,25 12 28 5,00 5 15 1,25 33 87 11,25 138,375 25 57 57 218 1905

58 1075 BÜŞRA MUTLU 11B 13 27 6,25 7 13 3,75 10 30 2,50 3 17 -1,25 33 87 11,25 137,550 26 58 58 219 1909

59 311 BURCU KOÇYİĞİT 11B 14 26 7,50 10 10 7,50 5 35 -3,75 5 15 1,25 34 86 12,50 137,300 27 59 59 220 1912

60 100 PERİ NAZ  SÖNMEZ 11D 11 29 3,75 10 10 7,50 0 12 -3,00 21 51 8,25 124,615 6 60 60 223 1967

61 492 BETÜL BIYIK 11C 11 29 3,75 6 14 2,50 2 4 1,00 19 47 7,25 123,645 19 61 61 224 1972

62 5 GAMZE KUKTOĞLU 11A 6 4 5,00 7 12 4,00 6 34 -2,50 4 11 1,25 23 61 7,75 122,878 9 62 62 225 1977

63 673 SHAHD BAKRİ 11D 11 29 3,75 5 15 1,25 8 32 0,00 5 15 1,25 29 91 6,25 119,525 7 63 63 228 1996

64 71 SEDA GÖKTAŞ 11B 10 26 3,50 4 14 0,50 10 30 2,50 1 10 -1,50 25 80 5,00 117,695 28 64 64 229 2002

65 0 HAMİDEKALİ 11 29 3,75 7 13 3,75 3 37 -6,25 3 17 -1,25 24 96 0,00 96,663 1 65 65 230 2032

66 520 ELMAS  VAROL 11A 21 12 18,00 6 26 -0,50 3 17 -1,25 30 55 16,25

67 935 EMİNE*TUN  TURGUT 11A 11 29 3,75 8 31 0,25 2 18 -2,50 21 78 1,50
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 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİTYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,0 10,4 21,39 9,9 5,3 8,53 14,5 6,4 12,88 6,7 4,9 5,50 55,0 27,0 48,30 258,010

Okul Ortalaması 17,2 18,1 12,63 9,7 8,4 7,55 6,1 14,7 2,46 3,8 8,4 1,66 36,7 49,6 24,30 177,340

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 HAMİDEKALİ 11 29 3,75 7 13 3,75 3 37 -6,25 3 17 -1,25 24 96 0,00 96,663 1 65 65 230 2032
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11 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİTYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,0 10,4 21,39 9,9 5,3 8,53 14,5 6,4 12,88 6,7 4,9 5,50 55,0 27,0 48,30 258,010

Okul Ortalaması 17,2 18,1 12,63 9,7 8,4 7,55 6,1 14,7 2,46 3,8 8,4 1,66 36,7 49,6 24,30 177,340

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 ** 11 12 23 6,25 11 9 8,75 1 1 0,75 24 33 15,75 150,665 1 53 53 212 1849
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11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİTYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,0 10,4 21,39 9,9 5,3 8,53 14,5 6,4 12,88 6,7 4,9 5,50 55,0 27,0 48,30 258,010

Okul Ortalaması 17,2 18,1 12,63 9,7 8,4 7,55 6,1 14,7 2,46 3,8 8,4 1,66 36,7 49,6 24,30 177,340

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 64 MÜBERRA GÜLER 11A 25 6 23,50 12 2 11,50 10 9 7,75 9 6 7,50 56 23 50,25 262,368 1 1 1 96 880

2 0 ÖZGE  KÖKSAL 11A 20 20 15,00 14 6 12,50 11 25 4,75 7 11 4,25 52 62 36,50 217,885 2 9 9 140 1314

3 103 MEDİNE ÇALIŞKAN 11A 20 19 15,25 10 10 7,50 5 19 0,25 5 9 2,75 40 57 25,75 181,265 3 30 30 182 1632

4 530 RABİA YILDIZ 11A 17 23 11,25 10 10 7,50 12 28 5,00 2 18 -2,50 41 79 21,25 171,150 4 36 36 191 1721

5 50 DEMET TÜRKER 11A 17 14 13,50 8 17 3,75 6 5 4,75 31 36 22,00 170,715 5 37 37 192 1724

6 431 NADİYE  POLAT 11A 13 27 6,25 5 15 1,25 10 30 2,50 10 10 7,50 38 82 17,50 155,163 6 51 51 210 1830

7 0 TUĞÇNUR KARADERE 11A 16 24 10,00 8 12 5,00 6 32 -2,00 7 13 3,75 37 81 16,75 151,098 7 52 52 211 1844

8 511 ZEYNEP SEVDE OSMAN 11A 14 15 10,25 8 12 5,00 10 30 2,50 1 19 -3,75 33 76 14,00 146,878 8 55 55 215 1866

9 5 GAMZE KUKTOĞLU 11A 6 4 5,00 7 12 4,00 6 34 -2,50 4 11 1,25 23 61 7,75 122,878 9 62 62 225 1977

10 520 ELMAS  VAROL 11A 21 12 18,00 6 26 -0,50 3 17 -1,25 30 55 16,25

11 935 EMİNE*TUN  TURGUT 11A 11 29 3,75 8 31 0,25 2 18 -2,50 21 78 1,50

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİTYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,0 10,4 21,39 9,9 5,3 8,53 14,5 6,4 12,88 6,7 4,9 5,50 55,0 27,0 48,30 258,010

Okul Ortalaması 17,2 18,1 12,63 9,7 8,4 7,55 6,1 14,7 2,46 3,8 8,4 1,66 36,7 49,6 24,30 177,340

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 59 RÜMEYSA ERDAL 11B 22 15 18,25 13 4 12,00 5 5 3,75 9 6 7,50 49 30 41,50 232,303 1 4 4 130 1167

2 31 AYBÜKE GÜLER 11B 25 7 23,25 13 7 11,25 3 1 2,75 1 3 0,25 42 18 37,50 220,683 2 7 7 138 1285

3 54 RÜVEYDA ERDAL 11B 26 11 23,25 13 4 12,00 2 1 1,75 1 3 0,25 42 19 37,25 219,320 3 8 8 139 1299

4 308 FEYZANUR KAYIŞ 11B 21 10 18,50 10 3 9,25 7 7 5,25 2 4 1,00 40 24 34,00 210,875 4 12 12 149 1380

5 65 BEYZANUR GEZGİNCİ 11B 21 17 16,75 10 10 7,50 6 9 3,75 6 5 4,75 43 41 32,75 205,060 5 13 13 151 1436

6 104 SÜMEYYE ARSLAN 11B 22 16 18,00 11 9 8,75 4 4 3,00 4 6 2,50 41 35 32,25 203,603 6 14 14 152 1448

7 92 ZEHRA TEKİN 11B 16 24 10,00 13 7 11,25 9 11 6,25 4 7 2,25 42 49 29,75 197,868 7 15 15 157 1500

8 58 BEHİCE NUR AYDOS 11B 21 19 16,25 11 9 8,75 5 7 3,25 4 9 1,75 41 44 30,00 196,818 8 17 17 159 1509

9 16 EDANUR ÇAĞAAR 11B 16 11 13,25 13 7 11,25 4 10 1,50 4 2 3,50 37 30 29,50 193,893 9 18 18 161 1535

10 28 DAMLA NUR ÖZKAYA 11B 17 19 12,25 10 10 7,50 12 28 5,00 4 7 2,25 43 64 27,00 188,228 10 22 22 169 1581

11 96 NESRİN AYAŞ 11B 15 14 11,50 11 6 9,50 5 10 2,50 4 4 3,00 35 34 26,50 185,050 11 25 25 173 1602

12 15 BÜRDE ALTIPARMAK 11B 17 11 14,25 12 8 10,00 2 6 0,50 2 0 2,00 33 25 26,75 184,875 12 26 26 174 1605

13 11 NURGÜL KARAKUŞ 11B 15 14 11,50 11 5 9,75 5 7 3,25 3 10 0,50 34 36 25,00 181,355 13 29 29 181 1630

14 88 GÜLTAZE DEMİRCİ 11B 16 16 12,00 10 3 9,25 5 6 3,50 31 25 24,75 180,808 14 31 31 183 1638

15 295 DÖNDÜ DEMİRYÜREK 11B 14 26 7,50 9 11 6,25 13 27 6,25 7 13 3,75 43 77 23,75 178,313 15 32 32 185 1662

16 10 MERVE MENDİLLİOĞLU 11B 20 4 19,00 4 2 3,50 2 3 1,25 26 9 23,75 175,988 16 33 33 186 1681

17 74 TUĞÇE KERMAN 11B 16 16 12,00 8 6 6,50 4 11 1,25 4 2 3,50 32 35 23,25 173,753 17 34 34 189 1702

18 91 DUYGU UZUN 11B 14 14 10,50 9 10 6,50 6 9 3,75 29 33 20,75 168,183 18 40 40 196 1744

19 364 NURİYE GÜ *ÜZ 11B 19 13 15,75 4 5 2,75 5 11 2,25 28 29 20,75 167,080 19 41 41 199 1755

20 359 MERVE ÇOBAN 11B 16 12 13,00 8 5 6,75 2 6 0,50 1 3 0,25 27 26 20,50 165,365 20 43 43 201 1773

21 57 CANSU OĞUZ 11B 14 16 10,00 9 4 8,00 4 4 3,00 1 9 -1,25 28 33 19,75 164,928 21 44 44 202 1780

22 20 HANİFE SİLAY 11B 14 16 10,00 7 10 4,50 4 2 3,50 4 9 1,75 29 37 19,75 164,368 22 45 45 203 1783

23 310 SEMANUR BAŞÇİ 11B 17 23 11,25 8 12 5,00 5 13 1,75 5 15 1,25 35 63 19,25 161,860 23 46 46 205 1798

24 340 RÜMEYSA AKCA 11B 13 27 6,25 8 12 5,00 4 6 2,50 1 3 0,25 26 48 14,00 145,958 24 56 56 217 1876

25 339 NESLİHAN FINDIK 11B 11 29 3,75 5 15 1,25 12 28 5,00 5 15 1,25 33 87 11,25 138,375 25 57 57 218 1905

26 1075 BÜŞRA MUTLU 11B 13 27 6,25 7 13 3,75 10 30 2,50 3 17 -1,25 33 87 11,25 137,550 26 58 58 219 1909

27 311 BURCU KOÇYİĞİT 11B 14 26 7,50 10 10 7,50 5 35 -3,75 5 15 1,25 34 86 12,50 137,300 27 59 59 220 1912

28 71 SEDA GÖKTAŞ 11B 10 26 3,50 4 14 0,50 10 30 2,50 1 10 -1,50 25 80 5,00 117,695 28 64 64 229 2002
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11C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİTYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,0 10,4 21,39 9,9 5,3 8,53 14,5 6,4 12,88 6,7 4,9 5,50 55,0 27,0 48,30 258,010

Okul Ortalaması 17,2 18,1 12,63 9,7 8,4 7,55 6,1 14,7 2,46 3,8 8,4 1,66 36,7 49,6 24,30 177,340

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 378 BEYZANUR ÇEKİÇ 11C 25 13 21,75 16 4 15,00 6 5 4,75 4 2 3,50 51 24 45,00 245,043 1 2 2 120 1034

2 0 FATMA YÜCE 11C 25 15 21,25 13 7 11,25 14 26 7,50 7 13 3,75 59 61 43,75 242,525 2 3 3 122 1053

3 610 MELİSA KOÇAK 11C 28 12 25,00 15 5 13,75 8 32 0,00 6 13 2,75 57 62 41,50 231,195 3 5 5 133 1179

4 384 AYŞENUR KARADENİZ 11C 24 11 21,25 15 5 13,75 6 11 3,25 3 14 -0,50 48 41 37,75 222,075 4 6 6 137 1272

5 612 RABİA KARACA 11C 24 16 20,00 7 13 3,75 16 22 10,50 47 51 34,25 214,823 5 10 10 142 1342

6 382 ÜMMÜGÜLSÜMTÜRKARSLAN11C 20 20 15,00 13 6 11,50 5 12 2,00 3 4 2,00 41 42 30,50 197,715 6 16 16 158 1504

7 436 ESMA NUR ÖZCAN 11C 19 17 14,75 11 8 9,00 3 10 0,50 6 6 4,50 39 41 28,75 190,570 7 19 19 165 1558

8 490 SELİNAY TUNCER 11C 22 18 17,50 12 8 10,00 3 17 -1,25 6 14 2,50 43 57 28,75 190,013 8 20 20 166 1566

9 322 RABİA DURAK 11C 20 10 17,50 9 2 8,50 2 1 1,75 31 13 27,75 189,183 9 21 21 167 1571

10 381 ZEYNEP CEYLAN 11C 16 23 10,25 9 10 6,50 12 28 5,00 8 11 5,25 45 72 27,00 187,488 10 23 23 170 1585

11 306 HİLAL AYAR 11C 17 10 14,50 10 2 9,50 2 2 1,50 2 3 1,25 31 17 26,75 185,633 11 24 24 172 1599

12 287 GAYE SÖZEN 11C 13 15 9,25 7 6 5,50 10 5 8,75 1 0 1,00 31 26 24,50 182,803 12 27 27 178 1621

13 313 DİLEK GÜÇLÜ 11C 20 20 15,00 9 11 6,25 4 4 3,00 2 3 1,25 35 38 25,50 182,435 13 28 28 179 1623

14 735 SENA NUR KARAHASAN11C 18 21 12,75 9 11 6,25 6 11 3,25 33 43 22,25 172,605 14 35 35 190 1707

15 375 SEDA NUR MEMİ Ş 11C 19 21 13,75 9 11 6,25 3 6 1,50 4 16 0,00 35 54 21,50 169,168 15 39 39 195 1738

16 400 AYŞEGÜL BARANLIOĞLU11C 15 4 14,00 7 5 5,75 3 9 0,75 1 2 0,50 26 20 21,00 166,990 16 42 42 200 1756

17 105 İLAYDA NUR SIKÇELİK 11C 16 18 11,50 10 8 8,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 29 18,75 159,613 17 48 48 207 1809

18 560 BETÜL KURNAZ 11C 11 23 5,25 8 12 5,00 11 28 4,00 30 63 14,25 147,720 18 54 54 214 1861

19 492 BETÜL BIYIK 11C 11 29 3,75 6 14 2,50 2 4 1,00 19 47 7,25 123,645 19 61 61 224 1972

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİTYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,0 10,4 21,39 9,9 5,3 8,53 14,5 6,4 12,88 6,7 4,9 5,50 55,0 27,0 48,30 258,010

Okul Ortalaması 17,2 18,1 12,63 9,7 8,4 7,55 6,1 14,7 2,46 3,8 8,4 1,66 36,7 49,6 24,30 177,340

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 56 SÜMEYYE DALKILIÇ 11D 23 17 18,75 13 7 11,25 7 8 5,00 0 1 -0,25 43 33 34,75 213,480 1 11 11 143 1352

2 366 BEYZA DOĞAN 11D 16 24 10,00 10 10 7,50 6 9 3,75 1 3 0,25 33 46 21,50 170,545 2 38 38 193 1725

3 69 HİL*  ALTUNAY 11D 15 25 8,75 12 8 10,00 27 33 18,75 159,750 3 47 47 206 1807

4 346 BÜŞRA NUR IŞIK 11D 16 22 10,50 10 9 7,75 26 31 18,25 158,058 4 49 49 208 1818

5 19 DUYGUKAYA 11D 16 24 10,00 10 9 7,75 0 1 -0,25 26 34 17,50 155,745 5 50 50 209 1827

6 100 PERİ NAZ  SÖNMEZ 11D 11 29 3,75 10 10 7,50 0 12 -3,00 21 51 8,25 124,615 6 60 60 223 1967

7 673 SHAHD BAKRİ 11D 11 29 3,75 5 15 1,25 8 32 0,00 5 15 1,25 29 91 6,25 119,525 7 63 63 228 1996

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 23,99 10,43 21,39 2,19 1,84 1,73 1,45 1,59 1,05 2,21 1,23 1,90 3,99 0,60 3,85 14,47 6,39 12,88 2,57 1,93 2,09 2,28 1,87 1,81 1,88 1,11 1,61 55,03 26,99 48,31 258,010

İl Ortalaması 22,88 10,54 20,24 2,06 1,69 1,64 1,33 1,70 0,90 2,36 1,15 2,08 4,20 0,45 4,09 14,23 7,72 12,29 2,44 2,10 1,92 2,21 2,07 1,69 1,71 1,24 1,40 53,42 28,66 46,25 247,560

İlçe Ortalaması 17,15 18,06 12,63 2,06 2,39 1,46 1,09 3,13 0,31 2,23 2,23 1,68 4,27 0,66 4,10 6,14 14,70 2,46 1,39 3,00 0,64 1,37 3,09 0,60 1,00 2,31 0,42 36,70 49,57 24,30 177,340

Okul Ortalaması 17,15 18,06 12,63 2,06 2,39 1,46 1,09 3,13 0,31 2,23 2,23 1,68 4,27 0,66 4,10 6,14 14,70 2,46 1,39 3,00 0,64 1,37 3,09 0,60 1,00 2,31 0,42 36,70 49,57 24,30 177,340

KATILIMLAR

1
ANKARA / ÇUBUK
HACI BAYRAM KIZ
ANADOLU İMAMHATİP

11C 19 19,11 16,63 14,95 2,05 2,32 1,47 1,05 3,05 0,29 2,58 2,05 2,07 4,58 0,37 4,49 6,11 12,32 3,03 1,43 2,71 0,75 1,36 2,43 0,75 1,00 2,21 0,45 39,27 44,09 28,25 189,540

2
ANKARA / ÇUBUK
HACI BAYRAM KIZ
ANADOLU İMAMHATİP

11B 28 16,96 17,11 12,69 2,18 2,11 1,65 1,14 2,86 0,43 1,82 2,25 1,26 4,18 0,68 4,01 5,71 11,68 2,79 1,29 2,67 0,62 1,17 2,96 0,43 1,08 1,75 0,65 35,53 44,07 24,53 178,480

3
ANKARA / ÇUBUK
HACI BAYRAM KIZ
ANADOLU İMAMHATİP

11A 11 16,36 17,55 11,98 2,13 2,75 1,44 0,88 3,50 0,00 2,38 2,50 1,75 3,88 1,13 3,59 8,36 25,55 1,98 1,82 4,36 0,73 2,18 4,36 1,09 1,09 3,73 0,16 39,08 65,43 22,72 175,490

4
ANKARA / ÇUBUK
HACI BAYRAM KIZ
ANADOLU İMAMHATİP

11D 7 15,43 24,29 9,36 1,57 3,14 0,79 1,14 3,86 0,18 3,00 2,00 2,50 4,29 0,71 4,11 5,25 15,25 1,44 0,75 1,50 0,38 0,50 2,00 0,00 0,25 1,50 -0,12 32,18 54,25 18,64 157,390

5
ANKARA / ÇUBUK
HACI BAYRAM KIZ
ANADOLU İMAMHATİP

11 1 12,00 23,00 6,25 2,00 3,00 1,25 1,00 4,00 0,00 3,00 2,00 2,50 5,00 0,00 5,00 1,00 1,00 0,75 24,00 33,00 15,75 150,660

6
ANKARA / ÇUBUK
HACI BAYRAM KIZ
ANADOLU İMAMHATİP

1 11,00 29,00 3,75 2,00 3,00 1,25 2,00 3,00 1,25 0,00 5,00 -1,25 3,00 2,00 2,50 3,00 37,00 -6,25 1,00 6,00 -0,50 1,00 6,00 -0,50 1,00 5,00 -0,25 24,00 96,00 0,00 96,660

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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11C (1) 11B (2) 11A (3) 11D (4) 11 (5) Sınıf/Şube Kodlanmamış (6)



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇUBUK HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM) 67 67 241 2122

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 23,99 10,43 21,39 2,19 1,84 1,73 1,45 1,59 1,05 2,21 1,23 1,90 3,99 0,60 3,85 14,47 6,39 12,88 2,57 1,93 2,09 2,28 1,87 1,81 1,88 1,11 1,61 55,03 26,99 48,31 258,010

İl Ortalaması 22,88 10,54 20,24 2,06 1,69 1,64 1,33 1,70 0,90 2,36 1,15 2,08 4,20 0,45 4,09 14,23 7,72 12,29 2,44 2,10 1,92 2,21 2,07 1,69 1,71 1,24 1,40 53,42 28,66 46,25 247,560

İlçe Ortalaması 17,15 18,06 12,63 2,06 2,39 1,46 1,09 3,13 0,31 2,23 2,23 1,68 4,27 0,66 4,10 6,14 14,70 2,46 1,39 3,00 0,64 1,37 3,09 0,60 1,00 2,31 0,42 36,70 49,57 24,30 177,340

Okul Ortalaması 17,15 18,06 12,63 2,06 2,39 1,46 1,09 3,13 0,31 2,23 2,23 1,68 4,27 0,66 4,10 6,14 14,70 2,46 1,39 3,00 0,64 1,37 3,09 0,60 1,00 2,31 0,42 36,70 49,57 24,30 177,340

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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11C (1) 11B (2) 11A (3) 11D (4) 11 (5) Sınıf/Şube Kodlanmamış (6)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMİDEKALİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
96,663 258,010 1 65 65 230 2032

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 1 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 3,75 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 0,31 1,05

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 3,75 7,55 8,53

Matematik-1 40 3 37 -6,25 -16 -6,25 2,46 12,88

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 0,64 2,09

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 0,60 1,81

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,25 0,42 1,61

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -1,25 1,66 5,50

Toplam: 120 24 96 0,00 0 0,00 23,54 45,85

TYT Türkçe ebeaCBeCdaeeCeabcEbACbcbdabCcEccbaCBdead

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal adBEdEA*bacdcbecBEAb

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik ecbcadEbeadbDcEadbeabdacebbcda*b*adbcad*

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen ceadBcaeadCbcdaDcabd

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 29 28

Türkçe 40 11 29 28

40 11 29 28

TYT Sosyal 20 7 13 35

Tarih-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 0 5 0

5 0 5 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

5 3 2 60

TYT Matematik 40 3 37 8

Matematik-1 40 3 37 8

40 3 37 8

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 1 6 14

7 1 6 14

Kimya 7 1 6 14

7 1 6 14

Biyoloji 6 1 5 17

6 1 5 17



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
** 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,665 258,010 1 53 53 212 1849

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 1 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 23 6,25 16 6,25 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 0,31 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,75 7,55 8,53

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,75 2,46 12,88

Toplam: 120 24 33 15,75 13 15,75 23,54 45,85

TYT Türkçe aCceCdDCcac edbaA C  c aEedEcCBecdaaeBbB

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal edEeBbbEaaeAdEBBBADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik                              eA         

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 23 30

Türkçe 40 12 23 30

40 12 23 30

TYT Sosyal 20 11 9 55

Tarih-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Coğrafya-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Felsefe 5 3 2 60

5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

40 1 1 3



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET TÜRKER 50 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,715 258,010 5 37 37 192 1724

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 11 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 11,98 12,63 21,39

Matematik-1 40 8 17 3,75 9 1,98 2,46 12,88

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,73 0,64 2,09

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,09 0,60 1,81

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,16 0,42 1,61

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 1,98 1,66 5,50

Toplam: 120 31 36 22,00 18 20,86 23,54 45,85

TYT Türkçe aC C acCBDe dcbCedCBdEEDcDeEcdBCEA      

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Matematik dCeBabDcEcbBCb aaEEc  be  c  ec      a  

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen b     EcaEDB E E  bc

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 14 43

Türkçe 40 17 14 43

40 17 14 43

TYT Matematik 40 8 17 20

Matematik-1 40 8 17 20

40 8 17 20

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 1 1 14

7 1 1 14

Kimya 7 4 2 57

7 4 2 57

Biyoloji 6 1 2 17

6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELMAS  VAROL 520 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 11,98 12,63 21,39

Matematik-1 40 6 26 -0,50 -1 1,98 2,46 12,88

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,73 0,64 2,09

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,09 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,16 0,42 1,61

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 1,98 1,66 5,50

Toplam: 120 30 55 16,25 14 20,86 23,54 45,85

TYT Türkçe DCBCdeDaBDececCeA CBdEEDcDCEcdBCEA      

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Matematik cedddAbEEb  Cb acEaabad A    bbdbbbdaded

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen AebceEccaabdeEccdadb

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 12 53

Türkçe 40 21 12 53

40 21 12 53

TYT Matematik 40 6 26 15

Matematik-1 40 6 26 15

40 6 26 15

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 2 5 29

7 2 5 29

Kimya 7 1 6 14

7 1 6 14

Biyoloji 6 0 6 0

6 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE*TUN  TURGUT 935 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 11,98 12,63 21,39

Matematik-1 40 8 31 0,25 1 1,98 2,46 12,88

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,73 0,64 2,09

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,09 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,16 0,42 1,61

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 1,98 1,66 5,50

Toplam: 120 21 78 1,50 1 20,86 23,54 45,85

TYT Türkçe eCeCCeaadDcCdeadBdbddEDdcbbCedcedcCabaBb

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Matematik ddAcedbaebaEaaECbcaddabadACDbd bbDdedbda

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen aebcdaccaaCdEeccdadb

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 29 28

Türkçe 40 11 29 28

40 11 29 28

TYT Matematik 40 8 31 20

Matematik-1 40 8 31 20

40 8 31 20

TYT Fen 20 2 18 10

Fizik 7 0 7 0

7 0 7 0

Kimya 7 2 5 29

7 2 5 29

Biyoloji 6 0 6 0

6 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE KUKTOĞLU 5 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,878 258,010 9 62 62 225 1977

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 11 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 4 5,00 13 11,98 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,44 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,00 0,31 1,05

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,75 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,59 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 6,78 7,55 8,53

Matematik-1 40 6 34 -2,50 -6 1,98 2,46 12,88

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,73 0,64 2,09

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,09 0,60 1,81

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,16 0,42 1,61

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 1,98 1,66 5,50

Toplam: 120 23 61 7,75 6 20,86 23,54 45,85

TYT Türkçe BCeCC a  D      *d                 B    

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal  BBbbbbbbbadbbdBBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik aaAaCaaaaDaaaa*aAaaaaaaaaAaeeaaAaaaaaaaa

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen adbA cdDeaaE c   ceE

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 4 15

Türkçe 40 6 4 15

40 6 4 15

TYT Sosyal 20 7 12 35

Tarih-1 5 2 2 40

5 2 2 40

Coğrafya-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Felsefe 5 0 5 0

5 0 5 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 6 34 15

Matematik-1 40 6 34 15

40 6 34 15

TYT Fen 20 4 11 20

Fizik 7 1 5 14

7 1 5 14

Kimya 7 2 4 29

7 2 4 29

Biyoloji 6 1 2 17

6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ÇALIŞKAN 103 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,265 258,010 3 30 30 182 1632

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 11 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 11,98 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,44 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,00 0,31 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,75 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,59 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,78 7,55 8,53

Matematik-1 40 5 19 0,25 1 1,98 2,46 12,88

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,73 0,64 2,09

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,09 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,16 0,42 1,61

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 1,98 1,66 5,50

Toplam: 120 40 57 25,75 21 20,86 23,54 45,85

TYT Türkçe BCeCCaDbCDdeaDaaBd baEDCacDbBdEACEeaCaaA

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal BBdddEecCaaAAaAecEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik Babdedc cbEEaaEdbEeb  a cd  e  b        

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen EdaA  d BeCEae  dce 

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 19 50

Türkçe 40 20 19 50

40 20 19 50

TYT Sosyal 20 10 10 50

Tarih-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 3 2 60

5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

5 3 2 60

TYT Matematik 40 5 19 13

Matematik-1 40 5 19 13

40 5 19 13

TYT Fen 20 5 9 25

Fizik 7 2 3 29

7 2 3 29

Kimya 7 3 3 43

7 3 3 43

Biyoloji 6 0 3 0

6 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜBERRA GÜLER 64 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,368 258,010 1 1 1 96 880

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 11 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 11,98 12,63 21,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,44 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,00 0,31 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,75 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,59 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 6,78 7,55 8,53

Matematik-1 40 10 9 7,75 19 1,98 2,46 12,88

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,73 0,64 2,09

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,09 0,60 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,16 0,42 1,61

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 1,98 1,66 5,50

Toplam: 120 56 23 50,25 42 20,86 23,54 45,85

TYT Türkçe cC CCcDC DA Cc  B   d DCEEDCBEcACECBbCBA

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal cBcEE     BAAE BBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik B eEC Ee DEd aE bbd   C B   b  A  c     

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen ab ABDEeBeC a   EDcE

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 6 63

Türkçe 40 25 6 63

40 25 6 63

TYT Sosyal 20 12 2 60

Tarih-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Coğrafya-1 5 0 0 0

5 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 10 9 25

Matematik-1 40 10 9 25

40 10 9 25

TYT Fen 20 9 6 45

Fizik 7 4 2 57

7 4 2 57

Kimya 7 2 3 29

7 2 3 29

Biyoloji 6 3 1 50

6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NADİYE  POLAT 431 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,163 258,010 6 51 51 210 1830

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 11 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 11,98 12,63 21,39

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,44 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,00 0,31 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,75 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,59 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 6,78 7,55 8,53

Matematik-1 40 10 30 2,50 6 1,98 2,46 12,88

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,73 0,64 2,09

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,09 0,60 1,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,16 0,42 1,61

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 1,98 1,66 5,50

Toplam: 120 38 82 17,50 15 20,86 23,54 45,85

TYT Türkçe aCcaCbDCcacaeedabaCcdEaDbaCdcdBeEAdCeeAe

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal adaaceeceeAbbEaceADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik beadcbcaEdDeCeDecEceCBdebdcaeCbcDCdcacde

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen AaDECddBaEeBBaDceEdc

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 27 33

Türkçe 40 13 27 33

40 13 27 33

TYT Sosyal 20 5 15 25

Tarih-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Felsefe 5 2 3 40

5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

5 3 2 60

TYT Matematik 40 10 30 25

Matematik-1 40 10 30 25

40 10 30 25

TYT Fen 20 10 10 50

Fizik 7 4 3 57

7 4 3 57

Kimya 7 4 3 57

7 4 3 57

Biyoloji 6 2 4 33

6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE  KÖKSAL 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,885 258,010 2 9 9 140 1314

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 11 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 11,98 12,63 21,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,44 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,00 0,31 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,75 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,59 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 6,78 7,55 8,53

Matematik-1 40 11 25 4,75 12 1,98 2,46 12,88

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,73 0,64 2,09

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,09 0,60 1,81

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,16 0,42 1,61

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 1,98 1,66 5,50

Toplam: 120 52 62 36,50 30 20,86 23,54 45,85

TYT Türkçe aCcaCaDCBDececeaeCCBbEcDbeCdcCBbEAbCCBAe

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal BEaBceeEbCAAbEBBBADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik cebccAc EdDaaeDeEEbadaCbdecDaCbc   cCdCa

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen AaDcbdEBaEeBcd  eEdc

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 20 50

Türkçe 40 20 20 50

40 20 20 50

TYT Sosyal 20 14 6 70

Tarih-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 4 1 80

5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 11 25 28

Matematik-1 40 11 25 28

40 11 25 28

TYT Fen 20 7 11 35

Fizik 7 3 4 43

7 3 4 43

Kimya 7 3 4 43

7 3 4 43

Biyoloji 6 1 3 17

6 1 3 17



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA YILDIZ 530 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,150 258,010 4 36 36 191 1721

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 11 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 11,98 12,63 21,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,44 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 0,31 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,75 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,59 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,78 7,55 8,53

Matematik-1 40 12 28 5,00 13 1,98 2,46 12,88

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,73 0,64 2,09

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 1,09 0,60 1,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,16 0,42 1,61

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 1,98 1,66 5,50

Toplam: 120 41 79 21,25 18 20,86 23,54 45,85

TYT Türkçe aCeCdbDCBDecbAbeAebecccDbDaEECdCEACbdaed

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal BEaBcdAcebdAAEdBebDE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik ECCBeeDEcEcedbcabEdeddabeCBcabAdbecaCabe

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen dabdbdbcaabdcbbEbcaD

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 23 43

Türkçe 40 17 23 43

40 17 23 43

TYT Sosyal 20 10 10 50

Tarih-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Coğrafya-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Felsefe 5 3 2 60

5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

5 3 2 60

TYT Matematik 40 12 28 30

Matematik-1 40 12 28 30

40 12 28 30

TYT Fen 20 2 18 10

Fizik 7 0 7 0

7 0 7 0

Kimya 7 0 7 0

7 0 7 0

Biyoloji 6 2 4 33

6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇNUR KARADERE 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,098 258,010 7 52 52 211 1844

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 11 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 11,98 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,44 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 0,31 1,05

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,75 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,59 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 6,78 7,55 8,53

Matematik-1 40 6 32 -2,00 -5 1,98 2,46 12,88

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,73 0,64 2,09

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,09 0,60 1,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,16 0,42 1,61

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 1,98 1,66 5,50

Toplam: 120 37 81 16,75 14 20,86 23,54 45,85

TYT Türkçe DCcCdaDCBDecadbeebdBdEEDcDCEEeeeEeeeeeee

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal eEEeeeeEeeeeeEdBeADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik aadaBeb dacd bDbcEEeeeeeeeeeeeeeeeEEeeee

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen beDEeEbcdEDaecDddbEa

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 24 40

Türkçe 40 16 24 40

40 16 24 40

TYT Sosyal 20 8 12 40

Tarih-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Coğrafya-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Felsefe 5 1 4 20

5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 6 32 15

Matematik-1 40 6 32 15

40 6 32 15

TYT Fen 20 7 13 35

Fizik 7 3 4 43

7 3 4 43

Kimya 7 2 5 29

7 2 5 29

Biyoloji 6 2 4 33

6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SEVDE OSMAN 511 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,878 258,010 8 55 55 215 1866

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 11 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 11,98 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,44 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 0,31 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,75 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,59 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 6,78 7,55 8,53

Matematik-1 40 10 30 2,50 6 1,98 2,46 12,88

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,73 0,64 2,09

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,09 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,16 0,42 1,61

TYT Fen 20 1 19 -3,75 -19 1,98 1,66 5,50

Toplam: 120 33 76 14,00 12 20,86 23,54 45,85

TYT Türkçe eCceCCaCBac bA eA beccc  DbEECdCEA      

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal dEaBcdAcebdcAEdBebDE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik cCCBaeDEcccedbDabEbeddbaceBcabAdbecaCaed

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen daccbdbcaabBcbbabaca

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 15 35

Türkçe 40 14 15 35

40 14 15 35

TYT Sosyal 20 8 12 40

Tarih-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Coğrafya-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Felsefe 5 2 3 40

5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

5 3 2 60

TYT Matematik 40 10 30 25

Matematik-1 40 10 30 25

40 10 30 25

TYT Fen 20 1 19 5

Fizik 7 0 7 0

7 0 7 0

Kimya 7 1 6 14

7 1 6 14

Biyoloji 6 0 6 0

6 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE GÜLER 31 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,683 258,010 2 7 7 138 1285

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 42 18 37,50 31 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe BCaCCBDe D  CD CB   C DCEEDCeEcACEdBdCdA

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal BBedEaAeCaBAbEbBBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik Bc       D               A              

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen       d  d      cD  

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 7 63

Türkçe 40 25 7 63

40 25 7 63

TYT Sosyal 20 13 7 65

Tarih-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 3 2 60

5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

40 3 1 8

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 1 0

7 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

7 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

6 1 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEHİCE NUR AYDOS 58 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,818 258,010 8 17 17 159 1509

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 5 7 3,25 8 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 41 44 30,00 25 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe cCedCBDdbbAeCDaedbbdCbDCEEcCBEEdCEeBbaBA

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal BcdEEEedCaeedbABBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik da aeCd  cEE  ECb                       

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen  d AecdecaCE    dDe 

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 19 53

Türkçe 40 21 19 53

40 21 19 53

TYT Sosyal 20 11 9 55

Tarih-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 1 4 20

5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 5 7 13

Matematik-1 40 5 7 13

40 5 7 13

TYT Fen 20 4 9 20

Fizik 7 1 4 14

7 1 4 14

Kimya 7 2 3 29

7 2 3 29

Biyoloji 6 1 2 17

6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR GEZGİNCİ 65 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,060 258,010 5 13 13 151 1436

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 6 9 3,75 9 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 43 41 32,75 27 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe eCce dD BDecCdCbAddcEaEaEDddECBCEcCCbBAB

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal BEcBBebceCdbbEcaBADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik bebdaec d      DEE      c B  CA         

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen ABa ad aC Dd      ED

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 17 53

Türkçe 40 21 17 53

40 21 17 53

TYT Sosyal 20 10 10 50

Tarih-1 5 4 1 80

5 4 1 80

Coğrafya-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Felsefe 5 1 4 20

5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 6 9 15

Matematik-1 40 6 9 15

40 6 9 15

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 2 3 29

7 2 3 29

Kimya 7 2 2 29

7 2 2 29

Biyoloji 6 2 0 33

6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU KOÇYİĞİT 311 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,300 258,010 27 59 59 220 1912

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 5 35 -3,75 -9 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 34 86 12,50 10 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe eCeCeBDbeeceCDeCacaeddDCEEbadbacCaeBbdeA

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal cdaEEdAdbDedAaAeBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik ecdaabacecdEaeECdbabdceeacacebaAdcdbBbde

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen dedbBDdDdeabbccbEDeb

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 26 35

Türkçe 40 14 26 35

40 14 26 35

TYT Sosyal 20 10 10 50

Tarih-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 2 3 40

5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 5 35 13

Matematik-1 40 5 35 13

40 5 35 13

TYT Fen 20 5 15 25

Fizik 7 2 5 29

7 2 5 29

Kimya 7 1 6 14

7 1 6 14

Biyoloji 6 2 4 33

6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜRDE ALTIPARMAK 15 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,875 258,010 12 26 26 174 1605

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 33 25 26,75 22 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe BdaCCaD dDe CcbCBa AC DbcaD BE  CE B    

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal eBaEbEbbCaBAAEdeBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik  eca  c  D E   d d                      

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen                 ED  

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 11 43

Türkçe 40 17 11 43

40 17 11 43

TYT Sosyal 20 12 8 60

Tarih-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 4 1 80

5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

40 2 6 5

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 0 0 0

7 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

7 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA MUTLU 1075 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,550 258,010 26 58 58 219 1909

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 10 30 2,50 6 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 33 87 11,25 9 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe eCeCCaDCeaAbCebaebbAacbCcEedBdaeabdBaedA

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal eaBcbadcbaBcdEABBaAb

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik ccAbbbEbBbdcacEaddBeacbbBcaDeCeACcababcd

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen dbbAcabacaabcabeEDca

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 27 33

Türkçe 40 13 27 33

40 13 27 33

TYT Sosyal 20 7 13 35

Tarih-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Coğrafya-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Felsefe 5 3 2 60

5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

5 3 2 60

TYT Matematik 40 10 30 25

Matematik-1 40 10 30 25

40 10 30 25

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 1 6 14

7 1 6 14

Kimya 7 0 7 0

7 0 7 0

Biyoloji 6 2 4 33

6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU OĞUZ 57 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,928 258,010 21 44 44 202 1780

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 28 33 19,75 16 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe eCcCe eC DD b  a  Cd  Ee eCdcCBCdAbCeBec

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal a  B eA  C A EeBdADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik  C    a EE   A   d      d     b         

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen be   dbaa e  d  c  D

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 16 35

Türkçe 40 14 16 35

40 14 16 35

TYT Sosyal 20 9 4 45

Tarih-1 5 1 1 20

5 1 1 20

Coğrafya-1 5 2 1 40

5 2 1 40

Felsefe 5 2 1 40

5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

40 4 4 10

TYT Fen 20 1 9 5

Fizik 7 0 4 0

7 0 4 0

Kimya 7 0 4 0

7 0 4 0

Biyoloji 6 1 1 17

6 1 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA NUR ÖZKAYA 28 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,228 258,010 10 22 22 169 1581

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 12 28 5,00 13 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 43 64 27,00 23 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe eCBbedDCcae CcCbAaCdEEdDEeCEcbBCEead d  

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal BbEBBbccabdbcEBBdADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik aaaBBbcEcEDdbbebcEdcCBbacaaDdCAecbcdaaCd

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen ABe b  eCEea ab     

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 19 43

Türkçe 40 17 19 43

40 17 19 43

TYT Sosyal 20 10 10 50

Tarih-1 5 4 1 80

5 4 1 80

Coğrafya-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Felsefe 5 2 3 40

5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 12 28 30

Matematik-1 40 12 28 30

40 12 28 30

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 2 2 29

7 2 2 29

Kimya 7 2 4 29

7 2 4 29

Biyoloji 6 0 1 0

6 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DÖNDÜ DEMİRYÜREK 295 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,313 258,010 15 32 32 185 1662

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 13 27 6,25 16 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 43 77 23,75 20 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe DCBbdebCceDadAebeedcacEbaDCEdCadEcaCdBea

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal BEEdaAdceCdbdcdeBADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik EdCBaeadbccabcDDEcacdBaabCBeeCbaDdcEacdB

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen AebdeaEdCEDBaceEdcda

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 26 35

Türkçe 40 14 26 35

40 14 26 35

TYT Sosyal 20 9 11 45

Tarih-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 0 5 0

5 0 5 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 13 27 33

Matematik-1 40 13 27 33

40 13 27 33

TYT Fen 20 7 13 35

Fizik 7 2 5 29

7 2 5 29

Kimya 7 4 3 57

7 4 3 57

Biyoloji 6 1 5 17

6 1 5 17



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU UZUN 91 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,183 258,010 18 40 40 196 1744

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 14 10,50 26 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 6 9 3,75 9 2,79 2,46 12,88

Toplam: 120 29 33 20,75 17 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe cCaCCBcCaDdCCeabec ACED Eae     ba B    

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal BBacEdbbdc dAEbaBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik dBbbCbaacc    E       C Bc  C           

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 14 35

Türkçe 40 14 14 35

40 14 14 35

TYT Sosyal 20 9 10 45

Tarih-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Coğrafya-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Felsefe 5 2 2 40

5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 6 9 15

Matematik-1 40 6 9 15

40 6 9 15



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ÇAĞAAR 16 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,893 258,010 9 18 18 161 1535

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 4 10 1,50 4 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 37 30 29,50 25 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe aCBd dDCBDDbdeCCA CBacaa  aE  BC     B  

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal aEbeBbbEaCAAbEBBBADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik a  decD Ec  dd  dE      c    Cb         

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen      E  a  dB     ED

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 11 40

Türkçe 40 16 11 40

40 16 11 40

TYT Sosyal 20 13 7 65

Tarih-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 4 1 80

5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 4 10 10

Matematik-1 40 4 10 10

40 4 10 10

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 1 0 14

7 1 0 14

Kimya 7 1 2 14

7 1 2 14

Biyoloji 6 2 0 33

6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZANUR KAYIŞ 308 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,875 258,010 4 12 12 149 1380

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 7 7 5,25 13 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 40 24 34,00 28 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe DCea  DCBD bdA CA Cd bED eCEc BbEA CCBAd

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal B EBde   e A EBB ADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik     a c E   dA  bE  C b c B  CA a       

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen AaD   c a    a      

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 10 53

Türkçe 40 21 10 53

40 21 10 53

TYT Sosyal 20 10 3 50

Tarih-1 5 3 1 60

5 3 1 60

Coğrafya-1 5 0 2 0

5 0 2 0

Felsefe 5 3 0 60

5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

5 4 0 80

TYT Matematik 40 7 7 18

Matematik-1 40 7 7 18

40 7 7 18

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 2 2 29

7 2 2 29

Kimya 7 0 2 0

7 0 2 0

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLTAZE DEMİRCİ 88 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,808 258,010 14 31 31 183 1638

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 5 6 3,50 9 2,79 2,46 12,88

Toplam: 120 31 25 24,75 21 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe cdeCCBDd DA ae d   eC DCEcDCBac CdaaCCed

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal Bc  E A C d bE BBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik aB E  d      aEdb           C  A e      

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 16 40

Türkçe 40 16 16 40

40 16 16 40

TYT Sosyal 20 10 3 50

Tarih-1 5 2 1 40

5 2 1 40

Coğrafya-1 5 2 0 40

5 2 0 40

Felsefe 5 1 2 20

5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 5 6 13

Matematik-1 40 5 6 13

40 5 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANİFE SİLAY 20 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,368 258,010 22 45 45 203 1783

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 29 37 19,75 16 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe cCDCCBDeCaedbDaCaEbcCdeCdbDd Ec         

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal  ecbdcdA  ddAEbdBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik       E        b        B   C     B  b  

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen       deBeCEccd beAd

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 16 35

Türkçe 40 14 16 35

40 14 16 35

TYT Sosyal 20 7 10 35

Tarih-1 5 0 4 0

5 0 4 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

5 1 2 20

Felsefe 5 2 3 40

5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

40 4 2 10

TYT Fen 20 4 9 20

Fizik 7 0 1 0

7 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

7 3 4 43

Biyoloji 6 1 4 17

6 1 4 17



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ÇOBAN 359 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,365 258,010 20 43 43 201 1773

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 27 26 20,50 17 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe eaDCCBa CD  bea     C eC  a BEEdCcaBdCBA

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal Bca bEd e    E BBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik          c    Ed b      e   e  A  a     

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen    Ad d   a         

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 12 40

Türkçe 40 16 12 40

40 16 12 40

TYT Sosyal 20 8 5 40

Tarih-1 5 1 3 20

5 1 3 20

Coğrafya-1 5 1 2 20

5 1 2 20

Felsefe 5 1 0 20

5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

40 2 6 5

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 2 14

7 1 2 14

Kimya 7 0 1 0

7 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE MENDİLLİOĞLU 10 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,988 258,010 16 33 33 186 1681

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 4 19,00 48 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 2,79 2,46 12,88

Toplam: 120 26 9 23,75 20 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe eCc   DC D     C  C   ED DCEE BCEAbCbBAB

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal    e          aB ADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik             db   E    b       A         

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 4 50

Türkçe 40 20 4 50

40 20 4 50

TYT Sosyal 20 4 2 20

Tarih-1 5 0 1 0

5 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

5 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

5 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

5 4 0 80

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

40 2 3 5



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN FINDIK 339 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,375 258,010 25 57 57 218 1905

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 12 28 5,00 13 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 33 87 11,25 9 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe bCBedbDaBceaCbaCACbabcdadcdacbBdbbdadBAe

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal ddacaAeacabdAacBecDE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik aaaBBbcEcEDdeeabcEbBCcCadaaeeCAececdaaCd

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen ABabbbccCdDdeEaabbcc

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 29 28

Türkçe 40 11 29 28

40 11 29 28

TYT Sosyal 20 5 15 25

Tarih-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Felsefe 5 1 4 20

5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

5 3 2 60

TYT Matematik 40 12 28 30

Matematik-1 40 12 28 30

40 12 28 30

TYT Fen 20 5 15 25

Fizik 7 2 5 29

7 2 5 29

Kimya 7 3 4 43

7 3 4 43

Biyoloji 6 0 6 0

6 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİN AYAŞ 96 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,050 258,010 11 25 25 173 1602

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 5 10 2,50 6 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 35 34 26,50 22 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe cdaCCeDCbDeCaeDCa  A d C  D BE  bE B deb

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal da EcE dCa AAEbBBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik de a dc  D E  Eddd       c DC  b        

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen   d   E dea  B  ED  

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 14 38

Türkçe 40 15 14 38

40 15 14 38

TYT Sosyal 20 11 6 55

Tarih-1 5 1 3 20

5 1 3 20

Coğrafya-1 5 2 2 40

5 2 2 40

Felsefe 5 3 1 60

5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 5 10 13

Matematik-1 40 5 10 13

40 5 10 13

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 1 1 14

7 1 1 14

Kimya 7 1 3 14

7 1 3 14

Biyoloji 6 2 0 33

6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURGÜL KARAKUŞ 11 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,355 258,010 13 29 29 181 1630

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 5 7 3,25 8 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 34 36 25,00 21 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe eCcCe aCBDD ebCbA C  EEe eeEceBCE ad    

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal BbEBBd   Cdb EBBdADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik       baEE  Cb bbE    a   B  b          

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen ABe bd eC ea ab  db 

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 14 38

Türkçe 40 15 14 38

40 15 14 38

TYT Sosyal 20 11 5 55

Tarih-1 5 4 1 80

5 4 1 80

Coğrafya-1 5 1 1 20

5 1 1 20

Felsefe 5 2 2 40

5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 5 7 13

Matematik-1 40 5 7 13

40 5 7 13

TYT Fen 20 3 10 15

Fizik 7 2 3 29

7 2 3 29

Kimya 7 1 4 14

7 1 4 14

Biyoloji 6 0 3 0

6 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURİYE GÜ *ÜZ 364 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,080 258,010 19 41 41 199 1755

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 5 11 2,25 6 2,79 2,46 12,88

Toplam: 120 28 29 20,75 17 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe BbDCCBDedDc dD edEaACED EdcCeEceCEC     

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal  B   cbc       dBEbD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik       E c E      c    C a  aC e  caCdcda

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 13 48

Türkçe 40 19 13 48

40 19 13 48

TYT Sosyal 20 4 5 20

Tarih-1 5 1 0 20

5 1 0 20

Coğrafya-1 5 0 3 0

5 0 3 0

Felsefe 5 0 0 0

5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

5 3 2 60

TYT Matematik 40 5 11 13

Matematik-1 40 5 11 13

40 5 11 13



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA AKCA 340 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,958 258,010 24 56 56 217 1876

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 4 6 2,50 6 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 26 48 14,00 12 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe BdeCCdDeaDAdaeeCeceAbEabccadBabcCEeBddeb

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal daBEbddAdadAedbBBEAb

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik c  a  c ca    E A           e  A  B     

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen  d    E de          

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 27 33

Türkçe 40 13 27 33

40 13 27 33

TYT Sosyal 20 8 12 40

Tarih-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Coğrafya-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Felsefe 5 1 4 20

5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 4 6 10

Matematik-1 40 4 6 10

40 4 6 10

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 1 14

7 1 1 14

Kimya 7 0 2 0

7 0 2 0

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ERDAL 59 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,303 258,010 1 4 4 130 1167

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 49 30 41,50 35 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe Ba CCBDeeDcebDaCe bAC DCEaaCBEEACEbBbCed

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal BcBEE e C BdAEbBBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik       d    E aEdb  b        C  A  B     

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen E EABadb dC E ceED E

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 15 55

Türkçe 40 22 15 55

40 22 15 55

TYT Sosyal 20 13 4 65

Tarih-1 5 4 1 80

5 4 1 80

Coğrafya-1 5 1 1 20

5 1 1 20

Felsefe 5 3 2 60

5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 5 5 13

Matematik-1 40 5 5 13

40 5 5 13

TYT Fen 20 9 6 45

Fizik 7 4 2 57

7 4 2 57

Kimya 7 2 2 29

7 2 2 29

Biyoloji 6 3 2 50

6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA ERDAL 54 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,320 258,010 3 8 8 139 1299

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 42 19 37,25 31 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe aCBaedDCBDDaCAbdA de EEDEDCEcCBCEAC CBAe

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal BEEBBc c CAAbE BBADa

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik       D          E       e              

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen      d d          cD

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 11 65

Türkçe 40 26 11 65

40 26 11 65

TYT Sosyal 20 13 4 65

Tarih-1 5 5 0 100

5 5 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

5 1 2 20

Felsefe 5 3 1 60

5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

40 2 1 5

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 1 0

7 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

7 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

6 1 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDA GÖKTAŞ 71 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
117,695 258,010 28 64 64 229 2002

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 26 3,50 9 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 4 14 0,50 3 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 10 30 2,50 6 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 25 80 5,00 4 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe bCcCeaeCBcDabbdCAbdeacbeaaCEbdBdbdea    

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal aaaeabcbDebebdBc A E

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik cCCacccEcbcdCcabEccaCcCadaaeeCAececdaaCe

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen Aacdbcbeabc         

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 26 25

Türkçe 40 10 26 25

40 10 26 25

TYT Sosyal 20 4 14 20

Tarih-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Felsefe 5 1 4 20

5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

5 2 1 40

TYT Matematik 40 10 30 25

Matematik-1 40 10 30 25

40 10 30 25

TYT Fen 20 1 10 5

Fizik 7 1 6 14

7 1 6 14

Kimya 7 0 4 0

7 0 4 0

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR BAŞÇİ 310 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,860 258,010 23 46 46 205 1798

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 5 13 1,75 4 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 35 63 19,25 16 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe BCbCCeaeaDAeeeeedEaeCceeEcDdBEcdCEbBeCdA

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal ecBEEbbbecdebaeBBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik de Eebc dcEa  ECd  a    ee  e  A        

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen EbddeedDceaEaaEbEeba

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 23 43

Türkçe 40 17 23 43

40 17 23 43

TYT Sosyal 20 8 12 40

Tarih-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Coğrafya-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Felsefe 5 0 5 0

5 0 5 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 5 13 13

Matematik-1 40 5 13 13

40 5 13 13

TYT Fen 20 5 15 25

Fizik 7 1 6 14

7 1 6 14

Kimya 7 2 5 29

7 2 5 29

Biyoloji 6 2 4 33

6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ARSLAN 104 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,603 258,010 6 14 14 152 1448

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 41 35 32,25 27 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe  CBCeeDCcDDaCcedAbCe EEaEDbEEdBCaACebBAe

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal aEEeBebEaddbbEBBBADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik         Ed  db   E    b      CA         

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen ABaE d  a b  Eec    

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 16 55

Türkçe 40 22 16 55

40 22 16 55

TYT Sosyal 20 11 9 55

Tarih-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Coğrafya-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Felsefe 5 2 3 40

5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

40 4 4 10

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 3 2 43

7 3 2 43

Kimya 7 1 2 14

7 1 2 14

Biyoloji 6 0 2 0

6 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE KERMAN 74 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,753 258,010 17 34 34 189 1702

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 4 11 1,25 3 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 32 35 23,25 19 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe aCBdCbDCeDeDCeCaA Ca caac CE  BbE  d Bbe

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal a  e bdEaCA b  BBADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik a ddecD Ec  dd  dE      c    Cb         

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen      E  a  dB     ED

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 16 40

Türkçe 40 16 16 40

40 16 16 40

TYT Sosyal 20 8 6 40

Tarih-1 5 0 2 0

5 0 2 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 1 1 20

5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 4 11 10

Matematik-1 40 4 11 10

40 4 11 10

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 1 0 14

7 1 0 14

Kimya 7 1 2 14

7 1 2 14

Biyoloji 6 2 0 33

6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TEKİN 92 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,868 258,010 7 15 15 157 1500

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 28 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 12,69 12,63 21,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,65 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,43 0,31 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,26 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,01 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,35 7,55 8,53

Matematik-1 40 9 11 6,25 16 2,79 2,46 12,88

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,62 0,64 2,09

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,43 0,60 1,81

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,65 0,42 1,61

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 1,70 1,66 5,50

Toplam: 120 42 49 29,75 25 24,29 23,54 45,85

TYT Türkçe eddeeaDCBaeaCeeeAeCBbaEadDeEcCBCadCdbBAc

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal eEEBBAdEadecAEBBcADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik E CBc aEEdadCA  aE  e bac    bA         

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen d a  E aCEec     Edc

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 24 40

Türkçe 40 16 24 40

40 16 24 40

TYT Sosyal 20 13 7 65

Tarih-1 5 4 1 80

5 4 1 80

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 3 2 60

5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 9 11 23

Matematik-1 40 9 11 23

40 9 11 23

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 1 2 14

7 1 2 14

Kimya 7 2 3 29

7 2 3 29

Biyoloji 6 1 2 17

6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BARANLIOĞLU 400 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,990 258,010 16 42 42 200 1756

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 4 14,00 35 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 3 9 0,75 2 3,03 2,46 12,88

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,75 0,64 2,09

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,75 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,45 0,42 1,61

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,95 1,66 5,50

Toplam: 120 26 20 21,00 18 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe aCBCe DCBbe       C  E D D  E  C  C  BA 

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal B Ed  c  a   EeBcADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik  d    D  E   d  aE      c    eb   b   bc

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen      E a   c        

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 4 38

Türkçe 40 15 4 38

40 15 4 38

TYT Sosyal 20 7 5 35

Tarih-1 5 2 1 40

5 2 1 40

Coğrafya-1 5 0 2 0

5 0 2 0

Felsefe 5 1 1 20

5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 3 9 8

Matematik-1 40 3 9 8

40 3 9 8

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 0 14

7 1 0 14

Kimya 7 0 2 0

7 0 2 0

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KARADENİZ 384 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,075 258,010 4 6 6 137 1272

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 6 11 3,25 8 3,03 2,46 12,88

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,75 0,64 2,09

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,75 0,60 1,81

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,45 0,42 1,61

TYT Fen 20 3 14 -0,50 -3 1,95 1,66 5,50

Toplam: 120 48 41 37,75 31 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe cCeCCcD bDe aDcedEaAC eCEEDCBEE CECBC BA

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal eBBEEdeACDBdAEbBBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik de Ed b BcEa a dbb    C  c  C  A        

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen a beaedDdaabb  bEcdE

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

40 24 11 60

TYT Sosyal 20 15 5 75

Tarih-1 5 4 1 80

5 4 1 80

Coğrafya-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Felsefe 5 3 2 60

5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 6 11 15

Matematik-1 40 6 11 15

40 6 11 15

TYT Fen 20 3 14 15

Fizik 7 0 6 0

7 0 6 0

Kimya 7 1 5 14

7 1 5 14

Biyoloji 6 2 3 33

6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL BIYIK 492 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,645 258,010 19 61 61 224 1972

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 3,03 2,46 12,88

Toplam: 120 19 47 7,25 6 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe cdaCCcaddDceaDcCecddCceCcaDCcEcdCbdcbacc

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal dacdbabbeacdbaABBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik ccbEe                          A        

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 29 28

Türkçe 40 11 29 28

40 11 29 28

TYT Sosyal 20 6 14 30

Tarih-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Felsefe 5 1 4 20

5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

40 2 4 5



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KURNAZ 560 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,720 258,010 18 54 54 214 1861

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 23 5,25 13 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 11 28 4,00 10 3,03 2,46 12,88

Toplam: 120 30 63 14,25 12 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe DecCdbDCBaacdcaeACeeabcDbDCbdaeCab      

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal acbBcbeabddAAEeBdADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik dCCdabcEEabadbabaEdcdBbbda cbCAccabEedCB

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 23 28

Türkçe 40 11 23 28

40 11 23 28

TYT Sosyal 20 8 12 40

Tarih-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Coğrafya-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Felsefe 5 3 2 60

5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 11 28 28

Matematik-1 40 11 28 28

40 11 28 28



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR ÇEKİÇ 378 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,043 258,010 1 2 2 120 1034

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 3,03 2,46 12,88

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,75 0,64 2,09

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,75 0,60 1,81

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,45 0,42 1,61

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,95 1,66 5,50

Toplam: 120 51 24 45,00 38 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe cCeCCBD CDeaacaCed ACbebEEDCBEEACECdCCBA

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal BBeEEcAeCcBAAEABBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik  c  b E  c  D E  b          C  A  B  b  

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen    AB d     d   ED  

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 13 63

Türkçe 40 25 13 63

40 25 13 63

TYT Sosyal 20 16 4 80

Tarih-1 5 4 1 80

5 4 1 80

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 5 0 100

5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

40 6 5 15

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 2 1 29

7 2 1 29

Kimya 7 0 1 0

7 0 1 0

Biyoloji 6 2 0 33

6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK GÜÇLÜ 313 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,435 258,010 13 28 28 179 1623

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 3,03 2,46 12,88

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,75 0,64 2,09

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,75 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,45 0,42 1,61

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,95 1,66 5,50

Toplam: 120 35 38 25,50 21 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe BCbCaBDCaDbCaecCdbdACdedEaDCBEcAdcCBeCeb

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal BBcdEcAcCaadcEdBBEbb

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik B          E  bd E b        e  A        

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen       d  B  E   be  

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 20 50

Türkçe 40 20 20 50

40 20 20 50

TYT Sosyal 20 9 11 45

Tarih-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 1 4 20

5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

5 3 2 60

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

40 4 4 10

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 0 1 0

7 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

7 2 0 29

Biyoloji 6 0 2 0

6 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR ÖZCAN 436 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,570 258,010 7 19 19 165 1558

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 3 10 0,50 1 3,03 2,46 12,88

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,75 0,64 2,09

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,75 0,60 1,81

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,45 0,42 1,61

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 1,95 1,66 5,50

Toplam: 120 39 41 28,75 24 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe aCcCedDCBDD  daCebac ccD DCEcdeCcAdCCBAB

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal ebEBBecE CAceEdcBADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik bb  c e    B Aee a    b       bc  E     

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen dBD  d aC Dc aa  EE 

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 17 48

Türkçe 40 19 17 48

40 19 17 48

TYT Sosyal 20 11 8 55

Tarih-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Coğrafya-1 5 2 2 40

5 2 2 40

Felsefe 5 2 3 40

5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 3 10 8

Matematik-1 40 3 10 8

40 3 10 8

TYT Fen 20 6 6 30

Fizik 7 2 2 29

7 2 2 29

Kimya 7 2 3 29

7 2 3 29

Biyoloji 6 2 1 33

6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA YÜCE 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,525 258,010 2 3 3 122 1053

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 14 26 7,50 19 3,03 2,46 12,88

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,75 0,64 2,09

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,75 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,45 0,42 1,61

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 1,95 1,66 5,50

Toplam: 120 59 61 43,75 36 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe bCBCbdeCBDeDedaCACCdbEEaEDbEECaCEACdaBAB

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal aEcBBdeacCAAcEBBBADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik addccdaEEEDBCccebEEebdCacCccCCbebCbcedCc

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen daDceEEcCEDBccbabbae

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 15 63

Türkçe 40 25 15 63

40 25 15 63

TYT Sosyal 20 13 7 65

Tarih-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Coğrafya-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Felsefe 5 4 1 80

5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 14 26 35

Matematik-1 40 14 26 35

40 14 26 35

TYT Fen 20 7 13 35

Fizik 7 3 4 43

7 3 4 43

Kimya 7 4 3 57

7 4 3 57

Biyoloji 6 0 6 0

6 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAYE SÖZEN 287 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,803 258,010 12 27 27 178 1621

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 15 9,25 23 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 10 5 8,75 22 3,03 2,46 12,88

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,75 0,64 2,09

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,75 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,45 0,42 1,61

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,95 1,66 5,50

Toplam: 120 31 26 24,50 20 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe cCaCCB abe CeDed   eC   E aaBEcAdc Bb  A

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal e aEE  cace  E BBE D

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik BaAEe E BD Ea E A  b             D b    

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen       E             

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 15 33

Türkçe 40 13 15 33

40 13 15 33

TYT Sosyal 20 7 6 35

Tarih-1 5 2 2 40

5 2 2 40

Coğrafya-1 5 0 3 0

5 0 3 0

Felsefe 5 1 1 20

5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

5 4 0 80

TYT Matematik 40 10 5 25

Matematik-1 40 10 5 25

40 10 5 25

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14

7 1 0 14

Kimya 7 0 0 0

7 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL AYAR 306 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,633 258,010 11 24 24 172 1599

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 3,03 2,46 12,88

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,75 0,64 2,09

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,75 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,45 0,42 1,61

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,95 1,66 5,50

Toplam: 120 31 17 26,75 22 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe a cCe DCd b  c C  Cd   D DCEE BCEACaCBbe

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal a E      C AdEBBBADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik     a D b        E                      

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen A    d  a    E     e

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 10 43

Türkçe 40 17 10 43

40 17 10 43

TYT Sosyal 20 10 2 50

Tarih-1 5 1 1 20

5 1 1 20

Coğrafya-1 5 1 0 20

5 1 0 20

Felsefe 5 3 1 60

5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

40 2 2 5

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 1 1 14

7 1 1 14

Kimya 7 1 1 14

7 1 1 14

Biyoloji 6 0 1 0

6 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA NUR SIKÇELİK 105 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,613 258,010 17 48 48 207 1809

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 3,03 2,46 12,88

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,75 0,64 2,09

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,75 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,45 0,42 1,61

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,95 1,66 5,50

Toplam: 120 26 29 18,75 16 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe ebBdbdDCBDeed abe CddEcD D  E BCEAbCbBbd

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal dEE  AedaCdeeEBBBADa

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik               a                         

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen      d e            

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 18 40

Türkçe 40 16 18 40

40 16 18 40

TYT Sosyal 20 10 8 50

Tarih-1 5 2 1 40

5 2 1 40

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 2 3 40

5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

40 0 1 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

7 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

7 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KOÇAK 610 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,195 258,010 3 5 5 133 1179

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 8 32 0,00 0 3,03 2,46 12,88

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,75 0,64 2,09

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,75 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,45 0,42 1,61

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 1,95 1,66 5,50

Toplam: 120 57 62 41,50 35 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe BCeCCBDeeDAdeDcdBcdACcDCEEaCBEEACECBCCBe

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal BdBEEceACaBAAEdBBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik ccdadCEDeabaccEebbdCacCbdebebddAacBeddad

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen cbbdBDE BdCEccbcaccd

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

40 28 12 70

TYT Sosyal 20 15 5 75

Tarih-1 5 4 1 80

5 4 1 80

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 4 1 80

5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 8 32 20

Matematik-1 40 8 32 20

40 8 32 20

TYT Fen 20 6 13 30

Fizik 7 3 4 43

7 3 4 43

Kimya 7 3 3 43

7 3 3 43

Biyoloji 6 0 6 0

6 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA DURAK 322 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,183 258,010 9 21 21 167 1571

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 3,03 2,46 12,88

Toplam: 120 31 13 27,75 23 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe BCaCCBDdeDACde     eC DCEEDCBdc Ca B  aA

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal    E      BdeEABBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik               E  a    C                 

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 10 50

Türkçe 40 20 10 50

40 20 10 50

TYT Sosyal 20 9 2 45

Tarih-1 5 1 0 20

5 1 0 20

Coğrafya-1 5 0 0 0

5 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

40 2 1 5



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KARACA 612 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,823 258,010 5 10 10 142 1342

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 16 22 10,50 26 3,03 2,46 12,88

Toplam: 120 47 51 34,25 29 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe cbbCCcaCaDACCDDdBcbAdbDCacDCeEEACabBCCBA

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal daacEdedacadAEddBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik BacECaaDdDEaacEdAEebcad Bd DCaaACecCBbdb

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 16 60

Türkçe 40 24 16 60

40 24 16 60

TYT Sosyal 20 7 13 35

Tarih-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Coğrafya-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Felsefe 5 2 3 40

5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 16 22 40

Matematik-1 40 16 22 40

40 16 22 40



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDA NUR MEMİ Ş 375 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,168 258,010 15 39 39 195 1738

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 3,03 2,46 12,88

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,75 0,64 2,09

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,75 0,60 1,81

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,45 0,42 1,61

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 1,95 1,66 5,50

Toplam: 120 35 54 21,50 18 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe aaebCdDCaDecdedCceCBaaEaEDCEcCBbcACedBAB

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal eEbedbbaaecAAEdBBADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik  d     a ae Cb   E   c                 B

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen edbdbcadCEbaBaecAade

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 21 48

Türkçe 40 19 21 48

40 19 21 48

TYT Sosyal 20 9 11 45

Tarih-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Coğrafya-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Felsefe 5 3 2 60

5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 3 6 8

Matematik-1 40 3 6 8

40 3 6 8

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 0 7 0

7 0 7 0

Kimya 7 3 4 43

7 3 4 43

Biyoloji 6 1 5 17

6 1 5 17



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİNAY TUNCER 490 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,013 258,010 8 20 20 166 1566

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 3 17 -1,25 -3 3,03 2,46 12,88

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,75 0,64 2,09

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,75 0,60 1,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,45 0,42 1,61

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 1,95 1,66 5,50

Toplam: 120 43 57 28,75 24 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe BCDCCdDedDdaCDedccbACaDCEEDCBdEAeaCaCdee

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal BBaaEaAcCaBecEdBBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik cBd aadDc E  ab  daab dc be  e          

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen bdcAdDEaedCddcbaEDed

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 18 55

Türkçe 40 22 18 55

40 22 18 55

TYT Sosyal 20 12 8 60

Tarih-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 2 3 40

5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 3 17 8

Matematik-1 40 3 17 8

40 3 17 8

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 3 4 43

7 3 4 43

Kimya 7 1 6 14

7 1 6 14

Biyoloji 6 2 4 33

6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA NUR KARAHASAN 735 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,605 258,010 14 35 35 190 1707

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 6 11 3,25 8 3,03 2,46 12,88

Toplam: 120 33 43 22,25 19 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe cbeCC edeDcbeDbCBcdeCbDCEabCBEcACdCBbaeA

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal ecdEEddebaadAEdBBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik cBdcbCE  a  aaECdEa      d  e           

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 21 45

Türkçe 40 18 21 45

40 18 21 45

TYT Sosyal 20 9 11 45

Tarih-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Coğrafya-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Felsefe 5 2 3 40

5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 6 11 15

Matematik-1 40 6 11 15

40 6 11 15



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜMTÜRKARSLAN 382 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,715 258,010 6 16 16 158 1504

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 5 12 2,00 5 3,03 2,46 12,88

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,75 0,64 2,09

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,75 0,60 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,45 0,42 1,61

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,95 1,66 5,50

Toplam: 120 41 42 30,50 25 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe DCaCCaDCBDbeCAeecaeccEcDEDCEcCBabebeaBbB

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal abEdc bEDCAAdEBBBADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik daaeBdbdEccdaAeDE                       

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen ba   EEe      a   E 

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 20 50

Türkçe 40 20 20 50

40 20 20 50

TYT Sosyal 20 13 6 65

Tarih-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Coğrafya-1 5 3 1 60

5 3 1 60

Felsefe 5 4 1 80

5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 5 12 13

Matematik-1 40 5 12 13

40 5 12 13

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 2 2 29

7 2 2 29

Kimya 7 0 1 0

7 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

6 1 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP CEYLAN 381 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,488 258,010 10 23 23 170 1585

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 19 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 23 10,25 26 14,95 12,63 21,39

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,47 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,29 0,31 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,07 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 8,32 7,55 8,53

Matematik-1 40 12 28 5,00 13 3,03 2,46 12,88

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,75 0,64 2,09

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,75 0,60 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,45 0,42 1,61

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 1,95 1,66 5,50

Toplam: 120 45 72 27,00 23 27,72 23,54 45,85

TYT Türkçe DCcbCeDCBcccdAdeAeCcdcaDEDCdc BbaAaebabB

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal cdEeceb aaeAAEeBBADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik EeededDEaacebecabEEaCBdbcCceCCbecadEaabB

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen AacEedadaEea EbEAdED

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 23 40

Türkçe 40 16 23 40

40 16 23 40

TYT Sosyal 20 9 10 45

Tarih-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Coğrafya-1 5 0 4 0

5 0 4 0

Felsefe 5 3 2 60

5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 12 28 30

Matematik-1 40 12 28 30

40 12 28 30

TYT Fen 20 8 11 40

Fizik 7 2 5 29

7 2 5 29

Kimya 7 2 4 29

7 2 4 29

Biyoloji 6 4 2 67

6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA DOĞAN 366 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,545 258,010 2 38 38 193 1725

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 7 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 9,36 12,63 21,39

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,79 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,18 0,31 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,57 7,55 8,53

Matematik-1 40 6 9 3,75 9 1,44 2,46 12,88

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,64 2,09

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,60 1,81

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,12 0,42 1,61

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,25 1,66 5,50

Toplam: 120 33 46 21,50 18 17,89 23,54 45,85

TYT Türkçe dbedCBDeaDedeeaaebbeCEeCEcaCBEaebaCBCCBc

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal edeccEebCaBAAEbeBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik      C  Bc   eEbAadb    c   C  b    Bc  

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen       d cd      E   

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 24 40

Türkçe 40 16 24 40

40 16 24 40

TYT Sosyal 20 10 10 50

Tarih-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 4 1 80

5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 6 9 15

Matematik-1 40 6 9 15

40 6 9 15

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 1 0

7 0 1 0

Kimya 7 0 2 0

7 0 2 0

Biyoloji 6 1 0 17

6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA NUR IŞIK 346 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,058 258,010 4 49 49 208 1818

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 7 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 9,36 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,79 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,18 0,31 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,57 7,55 8,53

Toplam: 120 26 31 18,25 15 17,89 23,54 45,85

TYT Türkçe eCBdaCaCBeeedeee aeedEED DdEcCBeaAdCCBbd

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal BdEe cbbceAAeEaBBADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 22 40

Türkçe 40 16 22 40

40 16 22 40

TYT Sosyal 20 10 9 50

Tarih-1 5 2 2 40

5 2 2 40

Coğrafya-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Felsefe 5 3 2 60

5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGUKAYA 19 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,745 258,010 5 50 50 209 1827

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 7 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 9,36 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,79 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,18 0,31 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,57 7,55 8,53

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,38 0,64 2,09

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,12 0,42 1,61

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,25 1,66 5,50

Toplam: 120 26 34 17,50 15 17,89 23,54 45,85

TYT Türkçe cbeCCBDaCDeeeceadaacCdDCdbaCeEEAeEdBdCdb

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal e BdEbcbecaAAEeBBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Fen         c           

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 24 40

Türkçe 40 16 24 40

40 16 24 40

TYT Sosyal 20 10 9 50

Tarih-1 5 2 2 40

5 2 2 40

Coğrafya-1 5 0 5 0

5 0 5 0

Felsefe 5 3 2 60

5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

7 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

7 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİL*  ALTUNAY 69 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,750 258,010 3 47 47 206 1807

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 7 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 9,36 12,63 21,39

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,79 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,18 0,31 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,57 7,55 8,53

Toplam: 120 27 33 18,75 16 17,89 23,54 45,85

TYT Türkçe eecCdaDCBaDDdAeaAdCdcdEeaaCdceeCcAdCCaec

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal ccddBdbEcCAAAEaBBADE

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 25 38

Türkçe 40 15 25 38

40 15 25 38

TYT Sosyal 20 12 8 60

Tarih-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 4 1 80

5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PERİ NAZ  SÖNMEZ 100 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,615 258,010 6 60 60 223 1967

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 7 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 9,36 12,63 21,39

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,79 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,18 0,31 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,57 7,55 8,53

Matematik-1 40 0 12 -3,00 -8 1,44 2,46 12,88

Toplam: 120 21 51 8,25 7 17,89 23,54 45,85

TYT Türkçe cbeeCaDdabeeaDDddaCACdaCdEeeedceCcaBddce

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal eacbEEececaAAEeBBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik ed cdece   ce      b  a          c      

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 29 28

Türkçe 40 11 29 28

40 11 29 28

TYT Sosyal 20 10 10 50

Tarih-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Coğrafya-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Felsefe 5 3 2 60

5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

5 5 0 100

TYT Matematik 40 0 12 0

Matematik-1 40 0 12 0

40 0 12 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SHAHD BAKRİ 673 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,525 258,010 7 63 63 228 1996

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 7 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 9,36 12,63 21,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,79 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,18 0,31 1,05

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,50 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 4,11 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 7,57 7,55 8,53

Matematik-1 40 8 32 0,00 0 1,44 2,46 12,88

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,38 0,64 2,09

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,00 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,12 0,42 1,61

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 0,25 1,66 5,50

Toplam: 120 29 91 6,25 5 17,89 23,54 45,85

TYT Türkçe eacCdaDCaaDDebCbcdadEaacccdEEbaacdCCbede

Cevap Anahtarı B DCBCCCDCBDDDCACCACCBEEEDEDCEECBCEACCCBAB

TYT Sosyal cdaBBdcEaadcdcaBedDc

Cevap Anahtarı B BEEBBAAEDCAAAEBBBADE

TYT Matematik cadacceacdacdAcDcEbcdBCDeecaaCdcabdcecdB

Cevap Anahtarı B ECCBBADEEEDBCADDEEEBCBCDACBDCCABDCEECBCB

TYT Fen AecEdEbcCdaaeEbccaac

Cevap Anahtarı B ABDECEEBCEDBBEDEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 29 28

Türkçe 40 11 29 28

40 11 29 28

TYT Sosyal 20 5 15 25

Tarih-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Coğrafya-1 5 1 4 20

5 1 4 20

Felsefe 5 0 5 0

5 0 5 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

5 2 3 40

TYT Matematik 40 8 32 20

Matematik-1 40 8 32 20

40 8 32 20

TYT Fen 20 5 15 25

Fizik 7 3 4 43

7 3 4 43

Kimya 7 2 5 29

7 2 5 29

Biyoloji 6 0 6 0

6 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT YÖN 7 (1.OTURUM)

ANKARA / ÇUBUK / HACI BAYRAM KIZ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE DALKILIÇ 56 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,480 258,010 1 11 11 143 1352

Puanı Hesaplanan: 65 65 231 2035

Katılımlar: 7 67 67 241 2122

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 9,36 12,63 21,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,79 1,46 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,18 0,31 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 1,68 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,10 3,85

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,57 7,55 8,53

Matematik-1 40 7 8 5,00 13 1,44 2,46 12,88

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,64 2,09

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,60 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,12 0,42 1,61

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,25 1,66 5,50

Toplam: 120 43 33 34,75 29 17,89 23,54 45,85

TYT Türkçe aeDCCBDCdDcdeDbCecbdCaeCcEDCBEEACcCBbCBc

Cevap Anahtarı A BCDCCBDCCDACCDDCBECACEDCEEDCBEEACECBCCBA

TYT Sosyal eBaEEEedCcBAAEbeBEAD

Cevap Anahtarı A BBBEEEAACDBAAEABBEAD

TYT Matematik  B a  E  D E aEbbc b  C c   C         d 

Cevap Anahtarı A BBAECCEDBDEEDDECAEBCEBCDBACDCCBACDBCBEEC

TYT Fen       d             

Cevap Anahtarı A ECEABDEDBBCEEBEDEDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 17 58

Türkçe 40 23 17 58

40 23 17 58

TYT Sosyal 20 13 7 65

Tarih-1 5 3 2 60

5 3 2 60

Coğrafya-1 5 2 3 40

5 2 3 40

Felsefe 5 4 1 80

5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

5 4 1 80

TYT Matematik 40 7 8 18

Matematik-1 40 7 8 18

40 7 8 18

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

7 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

7 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

6 0 0 0
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